
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

KATILIMLAR

1 820 ELANUR ZENGİN 7E 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 7 4,67 18 2 17,33 69 15 64,00 360,340 1 1 2 27 2708
% 5,55

2 915 NİSANUR KAYA 7B 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 2 3 1,00 19 1 18,67 66 8 63,34 339,520 1 2 4 47 3761
% 7,71

3 818 BAHAR ERGÜS 7C 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 14 1,33 16 4 14,67 62 27 53,00 303,290 1 3 7 101 6324
% 13

4 842 ECRİN SUDE AYTAŞ 7E 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 15 3 14,00 54 15 49,01 287,303 2 4 12 136 7803
% 16

5 0 ÖYKÜ IRMAK ZENGİN 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 3 1,00 18 2 17,33 54 21 46,99 282,537 2 5 13 152 8324
% 17

6 830 HİRANUR GÜLTEK 7D 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 0 4 -1,33 14 6 12,00 53 20 46,33 262,957 1 6 16 216 10687
% 22

7 945 YUSUF CAN MUTLU 7C 13 5 11,33 4 5 2,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 2 0,33 13 5 11,33 49 19 42,66 259,623 3 7 17 226 11124
% 23

8 976 ABDULSAMET BİNGÖL 7C 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 0 6 -2,00 13 7 10,67 50 26 41,33 237,260 4 8 20 319 14422
% 30

9 848 EMİRHAN TAYŞİ 7F 10 8 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 8 12 4,00 10 8 7,33 48 36 35,99 236,540 1 9 22 323 14538
% 30

10 839 ECE ÖZDEMİR 7D 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 1 6 -1,00 13 5 11,33 47 27 38,00 235,667 2 10 23 329 14670
% 30

11 978 EREN BABAT 7C 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 12 8 9,33 50 40 36,66 234,187 5 11 24 338 14914
% 31

12 911 OĞUZHAN KORKUSUZ 7D 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 14 6 12,00 44 46 28,66 231,600 3 12 25 353 15364
% 31

13 972 ABDUSS* ET KILIÇ 7C 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 13 7 10,67 43 47 27,33 225,800 6 13 27 378 16368
% 34

14 450 ASMİN OKUM UŞ 7D 10 8 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 6 0,00 14 4 12,67 40 32 29,34 224,317 4 14 28 384 16625
% 34

15 959 MERYEM MELEK ÇİFTÇİ7E 12 3 11,00 6 2 5,33 6 2 5,33 5 4 3,67 2 1 1,67 7 5 5,33 38 17 32,33 222,170 3 15 30 398 17016
% 35

16 913 NAZEL BETÜL ALTUNTAŞ7D 7 13 2,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 4 0,67 14 6 12,00 44 32 33,34 217,820 5 16 31 423 17839
% 37

17 826 ZÜMRA ÇAKIR 7D 10 9 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 2 6 0,00 12 5 10,33 41 33 30,00 215,087 6 17 32 444 18348
% 38

18 806 AHSEN CEMRE YILDIZ  11 8 8,33 6 4 4,67 5 4 3,67 3 6 1,00 0 8 -2,67 14 4 12,67 39 34 27,67 211,733 1 18 33 462 18967
% 39

19 926 RÜVEYDA ÖZER 7A 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 8 2,33 7 11 3,33 43 38 30,32 208,783 1 19 34 482 19544
% 40

20 8230 HAVVA N*  ÇİFTÇİ 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 14 6 12,00 39 30 29,00 206,363 2 20 35 499 20022
% 41

21 880 EMİNE TURĞUT 7E 7 6 5,00 6 3 5,00 7 3 6,00 4 3 3,00 1 1 0,67 9 4 7,67 34 20 27,34 197,843 4 21 36 560 21795
% 45

22 884 İBRAHIM ASLAN 7D 7 6 5,00 7 2 6,33 8 1 7,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 9 6 7,00 35 25 26,66 195,920 7 22 37 574 22222
% 46

23 809 CANSU BALCİ 7C 8 10 4,67 7 3 6,00 6 3 5,00 1 6 -1,00 11 5 9,33 33 27 24,00 192,717 7 23 38 598 22907
% 47

24 939 UMUTCANGÜRBÜZ 7F 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 15 -1,00 9 11 5,33 44 45 29,00 190,277 2 24 39 620 23439
% 48

25 879 HELİN ÇOBAN 7C 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 10 9 7,00 38 40 24,67 189,153 8 25 40 626 23663
% 49

26 861 FİRDEVS S DEF ÖZALAN7C 7 3 6,00 5 3 4,00 4 5 2,33 1 1 0,67 10 7 7,67 27 19 20,67 185,437 9 26 41 650 24479
% 50

27 877 HAYRUNNİSA ADIYAM*7D 7 11 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 6 0,00 9 4 7,67 34 35 22,33 179,123 8 27 42 706 25962
% 53

28 870 ELANURSÜNGER 7A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 8 5,33 10 9 7,00 32 53 14,33 177,937 2 28 43 723 26217
% 54

29 853 ERHAN EREN TEZLİK 7C 4 16 -1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 8 12 4,00 11 9 8,00 36 54 18,01 177,440 10 29 44 730 26342
% 54

30 819 BARIŞYYILMAZ 7C 8 10 4,67 5 1 4,67 6 2 5,33 6 3 5,00 4 14 -0,67 9 11 5,33 38 41 24,33 176,830 11 30 45 735 26469
% 54

31 843 ELA AKYAZ 7D 6 8 3,33 4 3 3,00 8 2 7,33 7 4 5,67 25 17 19,33 166,190 9 31 46 830 28952
% 59

32 0 *    *Y     R* *E 7A 7 13 2,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 14 -1,67 10 10 6,67 38 49 21,67 166,163 3 32 47 831 28960
% 59

33 866 GAZEL ŞAHİN 7D 7 6 5,00 6 2 5,33 8 1 7,67 3 4 1,67 0 1 -0,33 5 6 3,00 29 20 22,34 165,667 10 33 48 836 29083
% 60
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

KATILIMLAR

34 849 EMİRHAN TÜRK 7B 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 19 -5,33 9 11 5,33 39 51 22,00 163,533 3 34 49 854 29598
% 61

35 817 AZRA ÖZMEN 7D 7 13 2,67 9 0 9,00 6 4 4,67 4 4 2,67 6 14 1,33 6 12 2,00 38 47 22,34 163,027 11 35 50 860 29729
% 61

36 892 MELEK ERVA ERZAN 7E 13 6 11,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 32 57 13,01 160,863 5 36 52 889 30289
% 62

37 955 REVA ELALİ 7A 5 10 1,67 5 2 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 8 2,33 4 9 1,00 32 36 20,00 157,143 4 37 53 927 31198
% 64

38 0 SENAASLAN 7C 8 11 4,33 8 2 7,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 0 5 -1,67 7 5 5,33 29 35 17,32 156,917 12 38 54 929 31269
% 64

39 886 İSLAM SARLUGİL 7A 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 37 53 19,33 151,813 5 39 55 984 32497
% 67

40 0 *      *Ü 7F 10 9 7,00 4 5 2,33 5 4 3,67 1 0 1,00 20 18 14,00 147,393 3 40 56 1032 33632
% 69

41 928 SALİHANUR UZUN 7B 8 12 4,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 36 54 18,00 144,240 4 41 57 1074 34441
% 71

42 856 KARDELEN COŞKUNSOY7B 12 8 9,33 4 5 2,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 17 -3,67 6 14 1,33 33 55 14,65 142,770 5 42 58 1091 34813
% 71

43 510 MUHAMMETYUSUFGÖRÜR7E 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 32 58 12,67 140,840 6 43 59 1112 35281
% 72

44 893 MERT DALKILIÇ 7E 8 12 4,00 8 2 7,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 31 59 11,33 131,627 7 44 61 1193 37564
% 77

45 805 SİBEL AYDIN 7E 8 12 4,00 4 6 2,00 4 5 2,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 27 62 6,34 126,500 8 45 62 1234 38812
% 80

46 836 DENİZ MELEK AC* 7C 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 4 -1,33 8 12 4,00 6 14 1,33 23 61 2,67 124,313 13 46 63 1258 39360
% 81

47 0 YUSUF YAŞAR 7A 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 7 11 3,33 25 62 4,33 115,323 6 47 64 1329 41448
% 85

48 908 NAZLI KAÇAN 7C 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,33 113,520 14 48 65 1342 41831
% 86

49 810 ALPEREN  *PER 7A 4 16 -1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 29 61 8,67 104,627 7 49 66 1395 43649
% 89

50 0 RVEE *C L IM 7C 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 103,880 15 50 67 1403 43815
% 90

51 863 FURKAN EYÜP ÖZMEN 7D 2 18 -4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 14 -1,67 6 9 3,00 24 58 4,67 99,007 12 51 68 1431 44724
% 92

52 811 ADEM   TUR 7A 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 23 67 0,66 97,920 8 52 69 1437 44913
% 92

53 900 MUHAMEDALBER 7E 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 15 -1,00 27 61 6,67 97,610 9 53 70 1438 44967
% 92

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

SINIF:  

KATILIMLAR

1 806 AHSEN CEMRE YILDIZ  11 8 8,33 6 4 4,67 5 4 3,67 3 6 1,00 0 8 -2,67 14 4 12,67 39 34 27,67 211,733 1 18 33 462 18967
% 39

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 926 RÜVEYDA ÖZER 7A 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 8 2,33 7 11 3,33 43 38 30,32 208,783 1 19 34 482 19544
% 40

2 870 ELANURSÜNGER 7A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 8 5,33 10 9 7,00 32 53 14,33 177,937 2 28 43 723 26217
% 54

3 0 *    *Y     R* *E 7A 7 13 2,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 14 -1,67 10 10 6,67 38 49 21,67 166,163 3 32 47 831 28960
% 59

4 955 REVA ELALİ 7A 5 10 1,67 5 2 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 8 2,33 4 9 1,00 32 36 20,00 157,143 4 37 53 927 31198
% 64

5 886 İSLAM SARLUGİL 7A 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 37 53 19,33 151,813 5 39 55 984 32497
% 67

6 0 YUSUF YAŞAR 7A 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 7 11 3,33 25 62 4,33 115,323 6 47 64 1329 41448
% 85

7 810 ALPEREN  *PER 7A 4 16 -1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 29 61 8,67 104,627 7 49 66 1395 43649
% 89

8 811 ADEM   TUR 7A 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 23 67 0,66 97,920 8 52 69 1437 44913
% 92

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 915 NİSANUR KAYA 7B 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 2 3 1,00 19 1 18,67 66 8 63,34 339,520 1 2 4 47 3761
% 7,71

2 8230 HAVVA N*  ÇİFTÇİ 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 14 6 12,00 39 30 29,00 206,363 2 20 35 499 20022
% 41

3 849 EMİRHAN TÜRK 7B 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 19 -5,33 9 11 5,33 39 51 22,00 163,533 3 34 49 854 29598
% 61

4 928 SALİHANUR UZUN 7B 8 12 4,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 36 54 18,00 144,240 4 41 57 1074 34441
% 71

5 856 KARDELEN COŞKUNSOY7B 12 8 9,33 4 5 2,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 17 -3,67 6 14 1,33 33 55 14,65 142,770 5 42 58 1091 34813
% 71

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 818 BAHAR ERGÜS 7C 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 14 1,33 16 4 14,67 62 27 53,00 303,290 1 3 7 101 6324
% 13

2 0 ÖYKÜ IRMAK ZENGİN 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 3 1,00 18 2 17,33 54 21 46,99 282,537 2 5 13 152 8324
% 17

3 945 YUSUF CAN MUTLU 7C 13 5 11,33 4 5 2,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 2 0,33 13 5 11,33 49 19 42,66 259,623 3 7 17 226 11124
% 23

4 976 ABDULSAMET BİNGÖL 7C 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 0 6 -2,00 13 7 10,67 50 26 41,33 237,260 4 8 20 319 14422
% 30

5 978 EREN BABAT 7C 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 12 8 9,33 50 40 36,66 234,187 5 11 24 338 14914
% 31

6 972 ABDUSS* ET KILIÇ 7C 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 13 7 10,67 43 47 27,33 225,800 6 13 27 378 16368
% 34

7 809 CANSU BALCİ 7C 8 10 4,67 7 3 6,00 6 3 5,00 1 6 -1,00 11 5 9,33 33 27 24,00 192,717 7 23 38 598 22907
% 47

8 879 HELİN ÇOBAN 7C 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 10 9 7,00 38 40 24,67 189,153 8 25 40 626 23663
% 49

9 861 FİRDEVS S DEF ÖZALAN7C 7 3 6,00 5 3 4,00 4 5 2,33 1 1 0,67 10 7 7,67 27 19 20,67 185,437 9 26 41 650 24479
% 50

10 853 ERHAN EREN TEZLİK 7C 4 16 -1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 8 12 4,00 11 9 8,00 36 54 18,01 177,440 10 29 44 730 26342
% 54

11 819 BARIŞYYILMAZ 7C 8 10 4,67 5 1 4,67 6 2 5,33 6 3 5,00 4 14 -0,67 9 11 5,33 38 41 24,33 176,830 11 30 45 735 26469
% 54

12 0 SENAASLAN 7C 8 11 4,33 8 2 7,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 0 5 -1,67 7 5 5,33 29 35 17,32 156,917 12 38 54 929 31269
% 64

13 836 DENİZ MELEK AC* 7C 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 4 -1,33 8 12 4,00 6 14 1,33 23 61 2,67 124,313 13 46 63 1258 39360
% 81

14 908 NAZLI KAÇAN 7C 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,33 113,520 14 48 65 1342 41831
% 86

15 0 RVEE *C L IM 7C 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 103,880 15 50 67 1403 43815
% 90

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
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7D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 830 HİRANUR GÜLTEK 7D 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 0 4 -1,33 14 6 12,00 53 20 46,33 262,957 1 6 16 216 10687
% 22

2 839 ECE ÖZDEMİR 7D 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 1 6 -1,00 13 5 11,33 47 27 38,00 235,667 2 10 23 329 14670
% 30

3 911 OĞUZHAN KORKUSUZ 7D 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 14 6 12,00 44 46 28,66 231,600 3 12 25 353 15364
% 31

4 450 ASMİN OKUM UŞ 7D 10 8 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 6 0,00 14 4 12,67 40 32 29,34 224,317 4 14 28 384 16625
% 34

5 913 NAZEL BETÜL ALTUNTAŞ7D 7 13 2,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 4 0,67 14 6 12,00 44 32 33,34 217,820 5 16 31 423 17839
% 37

6 826 ZÜMRA ÇAKIR 7D 10 9 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 2 6 0,00 12 5 10,33 41 33 30,00 215,087 6 17 32 444 18348
% 38

7 884 İBRAHIM ASLAN 7D 7 6 5,00 7 2 6,33 8 1 7,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 9 6 7,00 35 25 26,66 195,920 7 22 37 574 22222
% 46

8 877 HAYRUNNİSA ADIYAM*7D 7 11 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 6 0,00 9 4 7,67 34 35 22,33 179,123 8 27 42 706 25962
% 53

9 843 ELA AKYAZ 7D 6 8 3,33 4 3 3,00 8 2 7,33 7 4 5,67 25 17 19,33 166,190 9 31 46 830 28952
% 59

10 866 GAZEL ŞAHİN 7D 7 6 5,00 6 2 5,33 8 1 7,67 3 4 1,67 0 1 -0,33 5 6 3,00 29 20 22,34 165,667 10 33 48 836 29083
% 60

11 817 AZRA ÖZMEN 7D 7 13 2,67 9 0 9,00 6 4 4,67 4 4 2,67 6 14 1,33 6 12 2,00 38 47 22,34 163,027 11 35 50 860 29729
% 61

12 863 FURKAN EYÜP ÖZMEN 7D 2 18 -4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 14 -1,67 6 9 3,00 24 58 4,67 99,007 12 51 68 1431 44724
% 92
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7E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 820 ELANUR ZENGİN 7E 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 7 4,67 18 2 17,33 69 15 64,00 360,340 1 1 2 27 2708
% 5,55

2 842 ECRİN SUDE AYTAŞ 7E 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 15 3 14,00 54 15 49,01 287,303 2 4 12 136 7803
% 16

3 959 MERYEM MELEK ÇİFTÇİ7E 12 3 11,00 6 2 5,33 6 2 5,33 5 4 3,67 2 1 1,67 7 5 5,33 38 17 32,33 222,170 3 15 30 398 17016
% 35

4 880 EMİNE TURĞUT 7E 7 6 5,00 6 3 5,00 7 3 6,00 4 3 3,00 1 1 0,67 9 4 7,67 34 20 27,34 197,843 4 21 36 560 21795
% 45

5 892 MELEK ERVA ERZAN 7E 13 6 11,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 32 57 13,01 160,863 5 36 52 889 30289
% 62

6 510 MUHAMMETYUSUFGÖRÜR7E 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 32 58 12,67 140,840 6 43 59 1112 35281
% 72

7 893 MERT DALKILIÇ 7E 8 12 4,00 8 2 7,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 31 59 11,33 131,627 7 44 61 1193 37564
% 77

8 805 SİBEL AYDIN 7E 8 12 4,00 4 6 2,00 4 5 2,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 27 62 6,34 126,500 8 45 62 1234 38812
% 80

9 900 MUHAMEDALBER 7E 4 16 -1,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 15 -1,00 27 61 6,67 97,610 9 53 70 1438 44967
% 92
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7F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI53 70 1534 48789

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,99 6 4 4,75 6 3 5,21 4 5 2,29 5 9 1,74 9 8 6,08 40 38 27,06 201,280

Okul Ortalaması 9 10 5,43 6 4 4,79 6 3 5,06 4 5 2,33 4 10 0,43 10 9 6,74 38 41 24,78 188,800

SINIF: 7F

KATILIMLAR

1 848 EMİRHAN TAYŞİ 7F 10 8 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 8 12 4,00 10 8 7,33 48 36 35,99 236,540 1 9 22 323 14538
% 30

2 939 UMUTCANGÜRBÜZ 7F 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 15 -1,00 9 11 5,33 44 45 29,00 190,277 2 24 39 620 23439
% 48

3 0 *      *Ü 7F 10 9 7,00 4 5 2,33 5 4 3,67 1 0 1,00 20 18 14,00 147,393 3 40 56 1032 33632
% 69
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Uluğbey Ortaokulu - 7E

7. SINIF ULTİ TÜRKİYE
GENELİ DENEME SINAVI

2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 7. sınıflar arasında, KOCAELİ /

KÖRFEZ ilçesinde 2. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.
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7. SINIF ULTİ TÜRKİYE
GENELİ DENEME SINAVI
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7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

211,733 38,88
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

   -  806
AHSEN CEMRE YILDIZ 90 39 34 17 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 33 462 18967 % 38,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CaDcCcaAB adbDdADBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız bbDBDbAbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız dDbBAAa cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DbCdAcdd b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 8 12 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız c bd    b  a   cd  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız B DaACCDBDAbBAC daBD

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 0 8 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 4 70
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

166,163 59,36
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  0
*    *Y     R* *E 90 38 49 3 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 47 831 28960 % 59,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bcDcbdBABdbccDddDaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DbDBDCADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BcbBAAacad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DbCBADadcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız ccad cAB bddbCdaa dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız dCDbdbCbBDAbcACddDcD

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 3 14 15
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

97,920 92,06
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  811
ADEM   TUR 90 23 67 0 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 52 69 1437 44913 % 92,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bcbACddAdCbdbcdcbBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız cCcccdAcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız cbbcAAacbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız aACBdcddDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız cbDadBbBDcBcadCadbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız daDbcdbcdccbdAdbdbcD

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 3 17 15
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

104,627 89,46
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  810
ALPEREN  *PER 90 29 61 0 8 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 49 66 1395 43649 % 89,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bccbCdcABdbcccdcbaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCDacbAaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDAaAACdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DdCBAbCdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız ccabCadcbdcaCCbadbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız aCbbAbdcBbcdBdadbaBD

S D Y B%
Türkçe 20 4 16 20
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 3 17 15
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 6 14 30
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

177,937 53,74
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  870
ELANURSÜNGER 90 32 53 5 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 28 43 723 26217 % 53,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız bdDbcbDcaACcbdadcAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız bcbCAcadca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BdbCacBdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız dBcdDbaacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız CBAccbcBCaCDbDbc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız cBDAdcbCbdaBDBCDb bD

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 8 40
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 9 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

151,813 66,61
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  886
İSLAM SARLUGİL 90 37 53 0 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 39 55 984 32497 % 66,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CBcDdbDcDAbbccCBcbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız cdDCADBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız dAACcaBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız CBcdDcaabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız CBAaDAccbbdDbbcbcbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız cBcdaabbbabaDBabdadc

S D Y B%
Türkçe 20 10 10 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 3 17 15
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

157,143 63,94
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  955
REVA ELALİ 90 32 36 22 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 53 927 31198 % 63,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız bccDa  BbACabdad A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DB CADcd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız aAAacDBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız CaDdDbCcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız aBdcaAdB   a Dba   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBcAb   b  abddDb  c

S D Y B%
Türkçe 20 5 10 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 5 2 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 8 25
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 4 9 20
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 2 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

208,783 40,06
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  926
RÜVEYDA ÖZER 90 43 38 9 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 34 482 19544 % 40,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CDccacdbBCCBDDBdDaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCccDCADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız dDcBAbCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DbCdADadcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız cbaCCBdc   c bCbC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız cCDcbdbbd dCdbbAC BD

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 8 25
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 11 35
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

115,323 84,95
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  0
YUSUF YAŞAR 90 25 62 3 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 47 64 1329 41448 % 84,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CcabdBBcabCaDcadacbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız bdaacCdDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız dcbadACcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız cAddccdBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız  cbaCBbaccacbaCbbacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız c DDbCCb DdacbbbCaBb

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 15 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 11 35
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

163,533 60,67
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  849
EMİRHAN TÜRK 90 39 51 0 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 34 49 854 29598 % 60,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CccDdADBDACabACccABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBabcDBCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAACBaBcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız adbCDbddAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız adbBacccdbbadcbacdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DcDAdBddcaaBDcaDbCCa

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 1 19 5
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

206,363 41,04
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  8230
HAVVA N*  ÇİFTÇİ 90 39 30 21 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 35 499 20022 % 41,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bacbbBBAcCbdcbBdcBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DbDdDCbDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDABAACdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız *dbdADCcD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız BbDaAbCaBDACBdCACaBD

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

142,770 71,35
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  856
KARDELEN COŞKUNSOY 90 33 55 2 14 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 42 58 1091 34813 % 71,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CcDDcADdDdCcDACdcABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBcb DdCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAaBaBBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız aabdbdCdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 17 1 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız aabcDdBaddbcba aacbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız bBccbdbabCDaDadDdbbD

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 17 10
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 6 14 30
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

339,520 7,71
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  915
NİSANUR KAYA 90 66 8 16 63 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 4 47 3761 % 7,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CcDDdAD DACcDACBBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBDCADBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAACBDBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız CBDCDACBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız b   D B b       d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDACBACACDBDBCDACCa

S D Y B%
Türkçe 20 16 3 80
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 2 3 10
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

144,240 70,59
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  928
SALİHANUR UZUN 90 36 54 0 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 41 57 1074 34441 % 70,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bacbCBBAddbcbDdbDBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DbDBDCADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDAaAACdbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız abddAbddDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız adbbCdbBadBcabbDCcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız cbDbcaCDBacdabbcdacD

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

237,260 29,56
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  976
ABDULSAMET BİNGÖL 90 50 26 14 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 20 319 14422 % 29,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CbDcCcaABCbBcDdADaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCDdDCdDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDABAAacDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DACBADaBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 6 14 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız cbbd       a   b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız caDbACCDBDAbBdCAaaBD

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 0 6 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

225,800 33,55
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  972
ABDUSS* ET KILIÇ 90 43 47 0 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 27 378 16368 % 33,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CdaDdcaBDbCaDcaBaABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız bBDCAacaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAacDdBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız adbbbACBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız dBbaDAaBaCaDCcAcdcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDACacdACbBDBaDAbbD

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

303,290 12,96
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  818
BAHAR ERGÜS 90 62 27 1 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 7 101 6324 % 12,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CBDDdAD DAbDDcCBdABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız ccDCADBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAaBDBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız CaDCDACBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız baAcbAddbabDCadcBdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDAdBdCACbdDBCDACCD

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

176,830 54,25
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  819
BARIŞYYILMAZ 90 38 41 11 24 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 30 45 735 26469 % 54,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CaccaBcA  CBDadADacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCbBD A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDAaA  cDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DdCBADad C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız dbcabaABbdddbaC daA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız dCcDAddbaDbCdACdabBD

S D Y B%
Türkçe 20 8 10 40
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 1 50
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 2 60
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 3 60
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 14 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

192,717 46,95
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  809
CANSU BALCİ 90 33 27 30 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 23 38 598 22907 % 46,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız bBbDd DBbAb ccCBcbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DdDCcDBCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAa cBcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız Ca dab dd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBbA BA A cBDdCD bCb

S D Y B%
Türkçe 20 8 10 40
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 6 10
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 11 5 55
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

124,313 80,67
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  836
DENİZ MELEK AC* 90 23 61 6 2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 46 63 1258 39360 % 80,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız aBccabDaadbbcbaccABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız adcbADaCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız adcaBcBabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 4 6 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız ad     a a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız CBAdcbdaCbCDabbDddcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız adaACBbdbCacbdCDcabc

S D Y B%
Türkçe 20 4 16 20
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 0 4 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 6 14 30
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 2 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

234,187 30,57
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  978
EREN BABAT 90 50 40 0 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 24 338 14914 % 30,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bDbcdBBAabbaDacbaBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DdcBDCADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BbABAACBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DAbBADCcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız ccabCadBcAcBdbCDCabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız aCDbACCDBDAbddCAbaaD

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

177,440 53,99
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  853
ERHAN EREN TEZLİK 90 36 54 0 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 29 44 730 26342 % 53,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız bacDcdcabdbDccaBcAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız cBDddaBCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAdaBaBBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız ddbbDcaBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız bcdBbAacCCaaCDAcdAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDAbddCAaaaDaaDACCb

S D Y B%
Türkçe 20 4 16 20
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 9 55
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

185,437 50,17
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  861
FİRDEVS S DEF ÖZALAN 90 27 19 44 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 26 41 650 24479 % 50,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız    cCBcAB  B  B  c A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DbDc  ADaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız dcbBAAac B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız D     d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız daDabCbDBDA BA cbDB 

S D Y B%
Türkçe 20 7 3 35
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 3 50
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 5 40
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 1 10
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 0 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 7 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

189,153 48,50
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  879
HELİN ÇOBAN 90 38 40 12 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 25 40 626 23663 % 48,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız babbCcBcBddBccddDBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DbDBDdbDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDAabdCcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız bACBADddcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız aAbd dA b Bc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız aCDbACb BDAbBbddabBD

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 6 15
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 9 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

113,520 85,74
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  908
NAZLI KAÇAN 90 25 65 0 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 48 65 1342 41831 % 85,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CaDbdcBdcbdacbdbcacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız bbDacbbaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız dcABdcaBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız bcdBAadcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız BcbdCabcbdcdCCabbDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız dbDbACCbBDcbabbAbbda

S D Y B%
Türkçe 20 3 17 15
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 13 35
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

282,537 17,06
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  0
ÖYKÜ IRMAK ZENGİN 90 54 21 15 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 13 152 8324 % 17,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CBbDdADBDAbbacaBcAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız bBDCbDBaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAacDBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız adDCDACBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız   A b Bc  b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDACBdCACbBDBCDACCD

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 2 3 10
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

103,880 89,81
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  0
RVEE *C L IM 90 23 67 0 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 50 67 1403 43815 % 89,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız aabbCcdAabCdccacDcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız bacdcdbbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız cDABAAadad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız bdbddaCdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız dbcbCababcadCabDCadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız dbDcdabDBcdCBAabbDac

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 13 35
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 2 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

156,917 64,09
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  0
SENAASLAN 90 29 35 26 17 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 38 54 929 31269 % 64,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bDbbCddbcCCBcDd DBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCccDCADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız  DcBAAacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız Db dbDbdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 5 15 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız    dbd            dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız   DcACCDBDcb     a c

S D Y B%
Türkçe 20 8 11 40
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 5 40
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 7 20
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 0 5 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 7 5 35
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

259,623 22,80
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  945
YUSUF CAN MUTLU 90 49 19 22 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 17 226 11124 % 22,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız aBDDdADaDAC DcCcBA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız D cbdbBbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAACcDBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız aBDCDACBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız    B   ab           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDAbBcC a BDBCDAbCa

S D Y B%
Türkçe 20 13 5 65
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 1 2 5
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

224,317 34,08
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  450
ASMİN OKUM UŞ 90 40 32 18 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 28 384 16625 % 34,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız adbDdADBDACaDcCcaA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBDbAbBCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAa cBdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız dd bDbCdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız     b     CcC  cc bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDAbBAC daBDB DACCa

S D Y B%
Türkçe 20 10 8 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 6 10
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 4 70
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

163,027 60,93
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  817
AZRA ÖZMEN 90 38 47 5 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 35 50 860 29729 % 60,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bbccadBbcdCBcDBADacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCDBDC DBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız aDABAAadbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DcC AcCaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız BAbCdBbaacBddCbaabbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız dCcDAabDc  bccddaaBD

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 4 40
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 6 12 30
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

235,667 30,07
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  839
ECE ÖZDEMİR 90 47 27 16 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 23 329 14670 % 30,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız bdDDdAD DACccACBdbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DcDCADBCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız aAAadDBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız CBDCDAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız  ab      dbaC      a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız  BDAaBdCACacD CDACCa

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 1 6 5
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

166,190 59,34
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  843
ELA AKYAZ 90 25 17 48 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 31 46 830 28952 % 59,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız bcbcddDB AbaD     BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBDdb   Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAACdaBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız aBDACBdC  ac       D

S D Y B%
Türkçe 20 6 8 30
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 3 40
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 0 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 4 35
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

99,007 91,67
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  863
FURKAN EYÜP ÖZMEN 90 24 58 8 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 51 68 1431 44724 % 91,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız bdabcdaabcdbbAddcAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBDCAcdCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAbCdadBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız bdcdbAbcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız adcacA   CaDdbbacdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız ccDA   Ccab ad DbCaD

S D Y B%
Türkçe 20 2 18 10
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 3 14 15
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 6 9 30
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

165,667 59,61
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  866
GAZEL ŞAHİN 90 29 20 41 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 33 48 836 29083 % 59,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CBb   DaDdCaDb B  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBDC DBab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAC DBdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız ad  a CBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız  BaAbB  d adD  D b  

S D Y B%
Türkçe 20 7 6 35
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 2 60
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 1 80
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 4 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 5 6 25
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

179,123 53,21
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  877
HAYRUNNİSA ADIYAM* 90 34 35 21 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 27 42 706 25962 % 53,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CaccdccA  aBDDdADacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız cCDBDbAbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDABbAaBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız bbCdAcddaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız c bd    b     CcC  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız B   A  DBDAbBAC  acb

S D Y B%
Türkçe 20 7 11 35
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 6 10
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 9 4 45
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

262,957 21,90
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  830
HİRANUR GÜLTEK 90 53 20 17 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 16 216 10687 % 21,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CBDaBAD DACbccCBcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız cBDCADBCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAACBDBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız adDCDbCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 4 16 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız b    b a           b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız aBDAbBACACbBDcbDACCa

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 0 4 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

195,920 45,55
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  884
İBRAHIM ASLAN 90 35 25 30 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 22 37 574 22222 % 45,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız b bc Bc BCCaDDd    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DbDcDCAD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDbBAACB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DbddcDadcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız  AaaC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız  CDaAd DBDcCcdd   BD

S D Y B%
Türkçe 20 7 6 35
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 1 80
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 2 10
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 6 45
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

217,820 36,56
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  913
NAZEL BETÜL ALTUNTAŞ 90 44 32 14 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 31 423 17839 % 36,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bcDbbccbcCbBbDdADacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCDBDCADBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız dDABAACBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DcaBAcbdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız BAcbb      a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız cbDbACCaBDAbBACACbBD

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 2 4 10
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

231,600 31,49
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  911
OĞUZHAN KORKUSUZ 90 44 46 0 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 25 353 15364 % 31,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bDacadBbcdadDDdAcBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız cdcBaCcDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız dDcaAbCBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DACBdbbcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız BcDdbcABDdBaCCbDabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız aCDbACCDBDACBcadaDBD

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 2 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 11 45
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

215,087 37,61
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  826
ZÜMRA ÇAKIR 90 41 33 16 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 32 444 18348 % 37,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız aBDDdADaDbCaDcCcaA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBDbAbBCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAaBcBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız ddaaDbCdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız     b     CcC  cc bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDAbBAC dac B DACCa

S D Y B%
Türkçe 20 10 9 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 6 10
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 5 60
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

287,303 15,99
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  842
ECRİN SUDE AYTAŞ 90 54 15 21 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 12 136 7803 % 15,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız Cc*DBADBDACcDACBBABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBDCADBCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAACBaBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız CdaCDbCBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDACBdCAb BD CDACCb

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 3 75
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

360,340 5,55
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  820
ELANUR ZENGİN 90 69 15 6 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 2 27 2708 % 5,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CbDACBBABbCBDDBADBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DbDBDCADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDABAACdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DbCBADCaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız c a bcA D  BbCdaCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız BCDaACCDdDACBACACDBD

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 7 35
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

197,843 44,67
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  880
EMİNE TURĞUT 90 34 20 36 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 36 560 21795 % 44,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız aaDACBcAc  BcDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız D DcDCbDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDAaAACdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DbCB Dda  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız     b   D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız  bDbAbC BD  Bd A  BD

S D Y B%
Türkçe 20 7 6 35
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 3 40
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 1 1 5
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 4 45
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

160,863 62,08
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  892
MELEK ERVA ERZAN 90 32 57 1 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 52 889 30289 % 62,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CBcDdbDBcACaDACBBA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız cBabdDBbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız acACdDBcbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız accdccbcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız aBdBDddcCbbbdadcdbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız aBDddBACdacdbcaDdbCa

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 0 10 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 13 35
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

131,627 76,99
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  893
MERT DALKILIÇ 90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 44 61 1193 37564 % 76,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bDacCBacddCBabBcadDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCDBcCADaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız aDbBAbCcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız bcadcbbdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız cbDaadAabdaBdCabbDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız caDbbaCcBbdbaAdcbacD

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 10 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

222,170 34,88
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  959
MERYEM MELEK ÇİFTÇİ 90 38 17 35 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 30 398 17016 % 34,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız CBDDB D D aaDACBcA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız D  CADBCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAACd BdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız aaa DbCBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız b   D    C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız  BDAbB     dc  bACCb

S D Y B%
Türkçe 20 12 3 60
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 6 2 60
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 2 60
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 2 1 10
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 7 5 35
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

97,610 92,17
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  900
MUHAMEDALBER 90 27 61 2 6 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 53 70 1438 44967 % 92,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız bccbCdcABdbcbcdcbaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DCDacCAaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BDAaAAC*c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız DdaBAaddbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız ccabCddcbAcabCbadDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız aCbbAdabcacbdb* bcBD

S D Y B%
Türkçe 20 4 16 20
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 4 15 20
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

140,840 72,31
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  510
MUHAMMETYUSUFGÖRÜR 90 32 58 0 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 43 59 1112 35281 % 72,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız aaDDaADccdbDaACBBABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız cBDCADadDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAadbBaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız acabbcddAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız CBbacdddbaCaacdbabcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız bccAaadbcdDdbcC*caCD

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 2 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

126,500 79,55
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  805
SİBEL AYDIN 90 27 62 1 6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 45 62 1234 38812 % 79,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız CbcACBBAdbaaDacAbacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DacBabdDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız cb acACdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız ccbcbcaccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız dbbdaBdBDddcCbbbdadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız caDadbCaBDddBACdacdb

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 5 40
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 10 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 2 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 13 35
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

147,393 68,93
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  0
*      *Ü 90 20 18 52 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 40 56 1032 33632 % 68,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız aBDDdADabbCbDbCBdbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız adadAbBCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAAa bBdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız  B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 20 10 9 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 0 10
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

236,540 29,80
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  848
EMİRHAN TAYŞİ 90 48 36 6 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 22 323 14538 % 29,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDDACBBABCCBDDBADBDA

Cevaplarınız baDbaBaAB bBDDB DBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCDBDCADBC

Cevaplarınız DaDBDCc cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDABAACBDB

Cevaplarınız BcABAAC bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DACBADCBDC

Cevaplarınız aACBADCaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BADCCBABDABBCCCDCDAD

Cevaplarınız BADCacbcadaaaaCDacAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BCDDACCDBDACBACACDBD

Cevaplarınız BdDDA  bdDAaaACdCacD

S D Y B%
Türkçe 20 10 8 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 8 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

190,277 48,04
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  939
UMUTCANGÜRBÜZ 90 44 45 1 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 24 39 620 23439 % 48,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 53 70 1534 48789

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBDDBADBDACDDACBBABC

Cevaplarınız bBDDacDaDAbccbaBcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCADBCDC

Cevaplarınız DBDCbcBCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACBDBBDA

Cevaplarınız BAACcbBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCDACBAD

Cevaplarınız CaDbaACBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBABDABBCCCDCDADBADC

Cevaplarınız a bcadacbaCbbDbbcAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DBDACBACACDBDBCDACCD

Cevaplarınız DBDcCddbdCacDBbDAdbc

S D Y B%
Türkçe 20 10 10 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Salih   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 2 1 1 50
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to state their preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 15 20
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
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