
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

KATILIMLAR

1 250 MUEMİN TÜRKMENOĞLU6E 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 11 0,33 14 1 13,67 54 21 47,00 332,013 1 1 5 114 5767
% 13

2 524 BÜŞRA KOÇ 6D 11 1 10,67 9 0 9,00 9 0 9,00 10 0 10,00 2 4 0,67 11 3 10,00 52 8 49,34 326,410 1 2 6 130 6204
% 14

3 196 EYMEN TAŞKIN 6D 11 4 9,67 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 48 12 44,00 311,457 2 3 7 164 7564
% 17

4 101 ELANUR KAYA 6A 8 4 6,67 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 2 1,33 12 3 11,00 48 12 44,01 305,690 1 4 9 187 8155
% 18

5 273 UFUK EFE ESEN 5B 10 4 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 11 4 9,67 49 20 42,33 292,593 1 5 10 241 9622
% 22

6 45 AZRA TUNÇ 6F 14 1 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 8 1,33 7 5 5,33 46 23 38,33 292,530 1 6 11 243 9633
% 22

7 288 ZEHRA CEYLİN CİMŞİT 6F 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 9 3 8,00 43 15 38,01 285,373 2 7 12 270 10465
% 24

8 223 İKRA ÇİSEM SÜER 6F 13 2 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 4 10 0,67 6 7 3,67 49 22 41,67 285,250 3 8 13 271 10485
% 24

9 81 ECRİN ATALAY 6D 10 5 8,33 9 1 8,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 7 1,67 9 4 7,67 44 25 35,67 279,213 3 9 14 291 11171
% 25

10 391 DİYAR KALAY 6A 9 3 8,00 9 1 8,67 7 1 6,67 10 0 10,00 2 2 1,33 7 5 5,33 44 12 40,00 275,280 2 10 15 305 11675
% 26

11 260 RABİAO RTAŞ 6E 13 2 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 40 35 28,32 253,280 2 11 16 413 14745
% 33

12 301 ABDULBAKİ SAMETKAYAN6C 7 3 6,00 1 5 -0,67 5 4 3,67 9 1 8,67 2 7 -0,33 11 3 10,00 35 23 27,34 252,117 1 12 18 422 14913
% 34

13 206 HASANDORUK TAN 6D 11 4 9,67 5 4 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 13 -3,33 10 5 8,33 41 32 30,34 249,067 4 13 20 439 15429
% 35

14 228 İREMSSU ÇAKAN 6C 8 6 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 10 3 9,00 35 24 27,00 241,333 2 14 22 482 16698
% 38

15 72 DOĞA NEHİR ELMAS 6A 8 6 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 0 9 -3,00 8 0 8,00 40 21 33,00 241,317 3 15 23 483 16701
% 38

16 0 ÖMER FARUK ARAS 6D 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 11 4 9,67 38 37 25,67 239,387 5 16 24 494 17025
% 38

17 514 EMRE KARABIYIK 6B 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 38 37 25,67 226,520 1 17 27 589 19183
% 43

18 0 ECRİN ALEMDAR 6C 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 10 0,67 6 9 3,00 34 40 20,67 219,570 3 18 28 632 20460
% 46

19 606 İHSAN MURAT 6F 7 6 5,00 2 7 -0,33 8 2 7,33 2 5 0,33 3 7 0,67 8 4 6,67 30 31 19,67 215,457 4 19 29 667 21175
% 48

20 171 ESMA ER ÜN 6A 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 36 39 23,00 212,760 4 20 30 694 21676
% 49

21 202 FURKAN YAKUT 6E 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 11 -1,67 4 4 2,67 35 31 24,67 211,307 3 21 31 707 21920
% 49

22 99 ELANURTZEL 6A 9 6 7,00 2 8 -0,67 7 2 6,33 7 1 6,67 3 8 0,33 5 10 1,67 33 35 21,33 204,233 5 22 32 772 23278
% 52

23 269 SÜMEYRA BAŞ 6A 8 7 5,67 3 7 0,67 9 0 9,00 6 1 5,67 3 9 0,00 5 10 1,67 34 34 22,68 199,407 6 23 33 821 24247
% 55

24 300 EZGİ NAZ DAĞLI 6C 6 8 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 31 43 16,67 195,770 4 24 34 851 24992
% 56

25 248 MUHAMMED SAMET GÜNDE6F 8 6 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 7 4,67 29 44 14,33 195,443 5 25 35 855 25053
% 56

26 400 MENDERES ORAN 6F 9 6 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 28 47 12,34 193,987 6 26 36 862 25358
% 57

27 295 ZÜMRÜT TUANA TÜRKMEN 6 7 3,67 5 3 4,00 7 1 6,67 5 2 4,33 3 5 1,33 26 18 20,00 183,640 1 27 37 954 27510
% 62

28 246 MİRAY YÜRE 6C 7 8 4,33 4 5 2,33 4 3 3,00 4 5 2,33 1 12 -3,00 8 6 6,00 28 39 14,99 181,533 5 28 38 974 27945
% 63

29 537 SAADET TUANA KİDİR 6B 5 9 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 9 6 7,00 26 47 10,33 177,553 2 29 39 1011 28801
% 65

30 212 HAYRU*İS A BO*R 6F 9 5 7,33 1 7 -1,33 4 5 2,33 5 3 4,00 1 7 -1,33 4 9 1,00 24 36 12,00 171,880 7 30 40 1049 29995
% 67

31 263 REVAN EL F ARİS 6 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 32 43 17,67 169,573 1 31 41 1072 30469
% 69

32 258 ÖZGE PAPUR 6A 7 8 4,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 29 46 13,65 168,027 7 32 42 1092 30768
% 69

33 40 AYSEL AYDIN 6F 5 8 2,33 6 4 4,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 4 11 0,33 26 40 12,66 166,440 8 33 43 1104 31116
% 70
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

KATILIMLAR

34 286 YUSUF KENANÖ* DU AKA6F 8 6 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 12 -2,00 4 6 2,00 26 42 12,00 166,387 9 34 44 1105 31128
% 70

35 57 BEYZA ER 6A 5 9 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 10 5 8,33 25 49 8,66 165,810 8 35 45 1110 31239
% 70

36 270 ŞEHADET NİSA YILDIZ 6C 5 7 2,67 4 3 3,00 4 3 3,00 2 4 0,67 1 13 -3,33 8 7 5,67 24 37 11,68 163,117 6 36 47 1133 31818
% 72

37 161 EREN ŞEN 6E 10 5 8,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,67 157,440 4 37 48 1199 33073
% 74

38 522 MELEK TAYFUR 6C 6 9 3,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 24 51 7,00 152,640 7 38 50 1236 34097
% 77

39 565 İREM AY 6D 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 22 53 4,33 149,907 6 39 51 1260 34671
% 78

40 427 YAĞMURNİSA CAN 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 31 44 16,33 148,320 9 40 52 1269 34985
% 79

41 98 EFSA İLKB* AYDIN 6C 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 24 51 7,01 145,667 8 41 53 1293 35526
% 80

42 251 MUSTAFA KÖSE  F 9 5 7,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 24 49 7,67 145,227 1 42 54 1299 35618
% 80

43 84 ECRİNDAMLA KAYA 5B 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 26 48 10,00 144,860 2 43 55 1304 35696
% 80

44 281 YİĞİT CAN ATASOY 6F 5 9 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 3 12 -1,00 19 49 2,67 136,670 10 44 56 1359 37321
% 84

45 542 MUSTAFA KUBAT 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 51 7,01 133,293 9 45 57 1385 37957
% 85

46 253 NEV *TD Ğ*YAY  7 8 4,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 19 55 0,65 132,593 2 46 58 1386 38067
% 86

47 231 KAANCANDOGAN 6D 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 16 48 0,01 124,993 7 47 60 1435 39380
% 89

48 33 *Z*  L 6F 1 14 -3,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 2,99 123,947 11 48 61 1441 39529
% 89

49 14 ALİ ALAT  İN 6C 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 23 52 5,67 122,720 10 49 63 1450 39730
% 89

50 260 ÖZ N* GÜREL 6F 4 11 0,33 1 8 -1,67 6 4 4,67 5 4 3,67 4 10 0,67 2 13 -2,33 22 50 5,34 121,783 12 50 64 1456 39864
% 90

51 4452 EDANUR ZENGİN 6B 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 17 58 -2,32 118,467 3 51 65 1472 40365
% 91

52 517 İRFAN KILIÇ 6E 9 6 7,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 16 59 -3,66 118,227 5 52 66 1476 40401
% 91

53 291 ZEYNEP SEVGİ 6F 7 7 4,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 16 58 -3,33 116,050 13 53 67 1486 40719
% 92

54 285 YUSUF AHMET KOÇAL 6B 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 1 5 -0,67 1 8 -1,67 12 40 -1,34 113,550 4 54 68 1501 41053
% 92

55 515 TANER KAYA 6F 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 20 54 2,00 112,213 14 55 69 1508 41208
% 93

56 28 AMİNE YAREN BODUR 6F 2 9 -1,00 1 8 -1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 16 54 -1,99 102,937 15 56 70 1543 42258
% 95

57 564 EREN KA *BAĞ 6D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 1 12 -3,00 16 57 -3,00 99,147 8 57 71 1563 42652
% 96

58 557 GÜLSÜM TURHAN 6B 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 14 -4,67 2 13 -2,33 17 57 -2,00 87,143 5 58 77 1591 43489
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF:  

KATILIMLAR

1 295 ZÜMRÜT TUANA TÜRKMEN 6 7 3,67 5 3 4,00 7 1 6,67 5 2 4,33 3 5 1,33 26 18 20,00 183,640 1 27 37 954 27510
% 62

2 253 NEV *TD Ğ*YAY  7 8 4,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 19 55 0,65 132,593 2 46 58 1386 38067
% 86

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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 F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF:  F

KATILIMLAR

1 251 MUSTAFA KÖSE  F 9 5 7,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 24 49 7,67 145,227 1 42 54 1299 35618
% 80

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 273 UFUK EFE ESEN 5B 10 4 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 11 4 9,67 49 20 42,33 292,593 1 5 10 241 9622
% 22

2 84 ECRİNDAMLA KAYA 5B 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 26 48 10,00 144,860 2 43 55 1304 35696
% 80

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF: 6

KATILIMLAR

1 263 REVAN EL F ARİS 6 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 32 43 17,67 169,573 1 31 41 1072 30469
% 69

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 101 ELANUR KAYA 6A 8 4 6,67 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 2 1,33 12 3 11,00 48 12 44,01 305,690 1 4 9 187 8155
% 18

2 391 DİYAR KALAY 6A 9 3 8,00 9 1 8,67 7 1 6,67 10 0 10,00 2 2 1,33 7 5 5,33 44 12 40,00 275,280 2 10 15 305 11675
% 26

3 72 DOĞA NEHİR ELMAS 6A 8 6 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 0 9 -3,00 8 0 8,00 40 21 33,00 241,317 3 15 23 483 16701
% 38

4 171 ESMA ER ÜN 6A 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 36 39 23,00 212,760 4 20 30 694 21676
% 49

5 99 ELANURTZEL 6A 9 6 7,00 2 8 -0,67 7 2 6,33 7 1 6,67 3 8 0,33 5 10 1,67 33 35 21,33 204,233 5 22 32 772 23278
% 52

6 269 SÜMEYRA BAŞ 6A 8 7 5,67 3 7 0,67 9 0 9,00 6 1 5,67 3 9 0,00 5 10 1,67 34 34 22,68 199,407 6 23 33 821 24247
% 55

7 258 ÖZGE PAPUR 6A 7 8 4,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 29 46 13,65 168,027 7 32 42 1092 30768
% 69

8 57 BEYZA ER 6A 5 9 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 10 5 8,33 25 49 8,66 165,810 8 35 45 1110 31239
% 70

9 427 YAĞMURNİSA CAN 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 31 44 16,33 148,320 9 40 52 1269 34985
% 79
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6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 514 EMRE KARABIYIK 6B 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 38 37 25,67 226,520 1 17 27 589 19183
% 43

2 537 SAADET TUANA KİDİR 6B 5 9 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 9 6 7,00 26 47 10,33 177,553 2 29 39 1011 28801
% 65

3 4452 EDANUR ZENGİN 6B 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 17 58 -2,32 118,467 3 51 65 1472 40365
% 91

4 285 YUSUF AHMET KOÇAL 6B 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 1 5 -0,67 1 8 -1,67 12 40 -1,34 113,550 4 54 68 1501 41053
% 92

5 557 GÜLSÜM TURHAN 6B 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 14 -4,67 2 13 -2,33 17 57 -2,00 87,143 5 58 77 1591 43489
% 98
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6C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 301 ABDULBAKİ SAMETKAYAN6C 7 3 6,00 1 5 -0,67 5 4 3,67 9 1 8,67 2 7 -0,33 11 3 10,00 35 23 27,34 252,117 1 12 18 422 14913
% 34

2 228 İREMSSU ÇAKAN 6C 8 6 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 10 3 9,00 35 24 27,00 241,333 2 14 22 482 16698
% 38

3 0 ECRİN ALEMDAR 6C 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 10 0,67 6 9 3,00 34 40 20,67 219,570 3 18 28 632 20460
% 46

4 300 EZGİ NAZ DAĞLI 6C 6 8 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 31 43 16,67 195,770 4 24 34 851 24992
% 56

5 246 MİRAY YÜRE 6C 7 8 4,33 4 5 2,33 4 3 3,00 4 5 2,33 1 12 -3,00 8 6 6,00 28 39 14,99 181,533 5 28 38 974 27945
% 63

6 270 ŞEHADET NİSA YILDIZ 6C 5 7 2,67 4 3 3,00 4 3 3,00 2 4 0,67 1 13 -3,33 8 7 5,67 24 37 11,68 163,117 6 36 47 1133 31818
% 72

7 522 MELEK TAYFUR 6C 6 9 3,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 24 51 7,00 152,640 7 38 50 1236 34097
% 77

8 98 EFSA İLKB* AYDIN 6C 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 24 51 7,01 145,667 8 41 53 1293 35526
% 80

9 542 MUSTAFA KUBAT 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 51 7,01 133,293 9 45 57 1385 37957
% 85

10 14 ALİ ALAT  İN 6C 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 23 52 5,67 122,720 10 49 63 1450 39730
% 89
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6D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 524 BÜŞRA KOÇ 6D 11 1 10,67 9 0 9,00 9 0 9,00 10 0 10,00 2 4 0,67 11 3 10,00 52 8 49,34 326,410 1 2 6 130 6204
% 14

2 196 EYMEN TAŞKIN 6D 11 4 9,67 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 48 12 44,00 311,457 2 3 7 164 7564
% 17

3 81 ECRİN ATALAY 6D 10 5 8,33 9 1 8,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 7 1,67 9 4 7,67 44 25 35,67 279,213 3 9 14 291 11171
% 25

4 206 HASANDORUK TAN 6D 11 4 9,67 5 4 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 13 -3,33 10 5 8,33 41 32 30,34 249,067 4 13 20 439 15429
% 35

5 0 ÖMER FARUK ARAS 6D 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 11 4 9,67 38 37 25,67 239,387 5 16 24 494 17025
% 38

6 565 İREM AY 6D 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 22 53 4,33 149,907 6 39 51 1260 34671
% 78

7 231 KAANCANDOGAN 6D 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 7 -0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 16 48 0,01 124,993 7 47 60 1435 39380
% 89

8 564 EREN KA *BAĞ 6D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 1 12 -3,00 16 57 -3,00 99,147 8 57 71 1563 42652
% 96
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6E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF: 6E

KATILIMLAR

1 250 MUEMİN TÜRKMENOĞLU6E 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 11 0,33 14 1 13,67 54 21 47,00 332,013 1 1 5 114 5767
% 13

2 260 RABİAO RTAŞ 6E 13 2 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 40 35 28,32 253,280 2 11 16 413 14745
% 33

3 202 FURKAN YAKUT 6E 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 11 -1,67 4 4 2,67 35 31 24,67 211,307 3 21 31 707 21920
% 49

4 161 EREN ŞEN 6E 10 5 8,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,67 157,440 4 37 48 1199 33073
% 74

5 517 İRFAN KILIÇ 6E 9 6 7,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 16 59 -3,66 118,227 5 52 66 1476 40401
% 91
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6F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI58 80 1620 44456

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,22 5 5 3,33 6 3 4,88 4 4 2,96 4 8 1,67 7 7 4,49 35 33 23,55 224,280

Okul Ortalaması 8 7 5,28 4 6 2,09 5 4 4,01 5 5 2,86 3 10 -0,43 6 8 3,43 30 39 17,24 190,660

SINIF: 6F

KATILIMLAR

1 45 AZRA TUNÇ 6F 14 1 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 8 1,33 7 5 5,33 46 23 38,33 292,530 1 6 11 243 9633
% 22

2 288 ZEHRA CEYLİN CİMŞİT 6F 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 9 3 8,00 43 15 38,01 285,373 2 7 12 270 10465
% 24

3 223 İKRA ÇİSEM SÜER 6F 13 2 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 4 10 0,67 6 7 3,67 49 22 41,67 285,250 3 8 13 271 10485
% 24

4 606 İHSAN MURAT 6F 7 6 5,00 2 7 -0,33 8 2 7,33 2 5 0,33 3 7 0,67 8 4 6,67 30 31 19,67 215,457 4 19 29 667 21175
% 48

5 248 MUHAMMED SAMET GÜNDE6F 8 6 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 7 4,67 29 44 14,33 195,443 5 25 35 855 25053
% 56

6 400 MENDERES ORAN 6F 9 6 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 28 47 12,34 193,987 6 26 36 862 25358
% 57

7 212 HAYRU*İS A BO*R 6F 9 5 7,33 1 7 -1,33 4 5 2,33 5 3 4,00 1 7 -1,33 4 9 1,00 24 36 12,00 171,880 7 30 40 1049 29995
% 67

8 40 AYSEL AYDIN 6F 5 8 2,33 6 4 4,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 4 11 0,33 26 40 12,66 166,440 8 33 43 1104 31116
% 70

9 286 YUSUF KENANÖ* DU AKA6F 8 6 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 12 -2,00 4 6 2,00 26 42 12,00 166,387 9 34 44 1105 31128
% 70

10 281 YİĞİT CAN ATASOY 6F 5 9 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 3 12 -1,00 19 49 2,67 136,670 10 44 56 1359 37321
% 84

11 33 *Z*  L 6F 1 14 -3,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 2,99 123,947 11 48 61 1441 39529
% 89

12 260 ÖZ N* GÜREL 6F 4 11 0,33 1 8 -1,67 6 4 4,67 5 4 3,67 4 10 0,67 2 13 -2,33 22 50 5,34 121,783 12 50 64 1456 39864
% 90

13 291 ZEYNEP SEVGİ 6F 7 7 4,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 16 58 -3,33 116,050 13 53 67 1486 40719
% 92

14 515 TANER KAYA 6F 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 20 54 2,00 112,213 14 55 69 1508 41208
% 93

15 28 AMİNE YAREN BODUR 6F 2 9 -1,00 1 8 -1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 16 54 -1,99 102,937 15 56 70 1543 42258
% 95

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



MUEMİN
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6. SINIF ULTİ TÜRKİYE
GENELİ DENEME SINAVI
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sınavda 6. sınıflar arasında, kurumunuzda
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1



BÜŞRA KOÇ

Uluğbey Ortaokulu - 6D

6. SINIF ULTİ TÜRKİYE
GENELİ DENEME SINAVI

2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 6. sınıflar arasında, kurumunuzda

2. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

2



EYMEN TAŞKIN

Uluğbey Ortaokulu - 6D

6. SINIF ULTİ TÜRKİYE
GENELİ DENEME SINAVI
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6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

132,593 85,63
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

   -  253
NEV *TD Ğ*YAY 75 19 55 1 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 46 58 1386 38067 % 85,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız D*bAabcAABcbCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız cdadCdbadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız abadbABcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CacbbaCdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız acbbbdcbdCC*BdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAcdCcbbbaabac 

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 3 11 20
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

183,640 61,88
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

   -  295
ZÜMRÜT TUANA TÜRKMEN 75 26 18 31 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 27 37 954 27510 % 61,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız D DAaCbAdaDdbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız Ac cC ABBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız cDC DA BAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CD Ab C Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 5 7 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız  c DcB a ddC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 15 6 7 40
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 5 3 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 1 70
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 2 50
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 0 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 0 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 5 20
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

145,227 80,12
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

 F  -  251
MUSTAFA KÖSE 75 24 49 2 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 42 54 1299 35618 % 80,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CD*D DADCbcAcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DbCbbca cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız aAADAdDbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız aBbbcdbDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bccdabBabCdAcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız BCbdbdcadacdcba

S D Y B%
Türkçe 15 9 5 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 2 7 20
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 2 13 13
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

144,860 80,30
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

5B  -  84
ECRİNDAMLA KAYA 75 26 48 1 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 43 55 1304 35696 % 80,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız cdbdDddbABDdaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız AdbACbbdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız cDCdDAcBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDacbCCCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız abdcbdcDBCaCada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız acABdad cddDaac

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 3 11 20
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

292,593 21,64
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

5B  -  273
UFUK EFE ESEN 75 49 20 6 42 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 10 241 9622 % 21,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDBDCDA CdAcaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DACdABBcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAADABDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBcCDBAaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 8 5 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bDadaa a   A dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız BbDCAABaBbDdBCD

S D Y B%
Türkçe 15 10 4 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 8 13
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 11 4 73
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

169,573 68,54
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6  -  263
REVAN EL F ARİS 75 32 43 0 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 41 1072 30469 % 68,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız dDBDCcAbCccABDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız bAdCAdBadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız dAADccDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBACacAcCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız AbdbaCBdcadbada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız adbabAdacdcbBab

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 2 13 13
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

165,810 70,27
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  57
BEYZA ER 75 25 49 1 8 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 35 45 1110 31239 % 70,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız bcdDCDc CcdbcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız cAdbcdBaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız acdacBaaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBcbDacbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız Abcdabcdabcdabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız BCDCbABCdCcdBCb

S D Y B%
Türkçe 15 5 9 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 14 7
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 10 5 67
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

275,280 26,26
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  391
DİYAR KALAY 75 44 12 19 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 15 305 11675 % 26,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 3 3 8,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız aDBDCDA CbAb D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DACCABdBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BA DAdD CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBACDBADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 2 11 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız   dd        D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız Bb aAABdBdD Ba 

S D Y B%
Türkçe 15 9 3 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 1 70
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 2 13
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 7 5 47
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

241,317 37,57
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  72
DOĞA NEHİR ELMAS 75 40 21 14 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 23 483 16701 % 37,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCDA CdAbcacCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız ABDcCCdBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DaCADABBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDBAaCCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 9 6 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız ddcadabb   b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 0 7 8,00 % 53

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAABCBCD       

S D Y B%
Türkçe 15 8 6 53
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 0 9 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 8 0 53
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

305,690 18,34
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  101
ELANUR KAYA 75 48 12 15 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 9 187 8155 % 18,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız  CDA CbAbaD bDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız ABDbCCAB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDCADAdBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDBAbCCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 2 11 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız    b B D d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAABCBbDABCDCcd

S D Y B%
Türkçe 15 8 4 53
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 2 13
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 12 3 80
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

204,233 52,36
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  99
ELANURTZEL 75 33 35 7 21 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 32 772 23278 % 52,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCDAcCcAdcDcCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız caacCdddBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DcdAD BBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDBA  CbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 8 4 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız  bcbcd D  CCadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CcbBaaCbcBdaCcc

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 1 70
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 8 20
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

212,760 48,76
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  171
ESMA ER ÜN 75 36 39 0 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 20 30 694 21676 % 48,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCDADCbAcdDAdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız ddbAbdABBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDaADAaBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız bDBdbCCacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız dddbcddDaCCddBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız bcABaBaadBCbdbc

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

168,027 69,21
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  258
ÖZGE PAPUR 75 29 46 0 13 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 32 42 1092 30768 % 69,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız bDaDCDAcCcccdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız cbCdcccBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAADAaDbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız aBcbDBcDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız dDaCCCadcdddbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız cCcCcbBaaCbcdda

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

199,407 54,54
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  269
SÜMEYRA BAŞ 75 34 34 7 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 23 33 821 24247 % 54,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CaBDbDAcCcAdcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız acCddaBBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAAD BDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız bB CDBA  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 9 3 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız    CCCadcddcbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız cCcCcbBaaCbcBda

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 0 90
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 1 60
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 9 20
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

148,320 78,70
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  427
YAĞMURNİSA CAN 75 31 44 0 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 40 52 1269 34985 % 78,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız cbDAcCbAAcDdCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız dBDACdcaBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDbAbABBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDadDdCCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız CdcabadadCbdcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız Ccbcacabddbbbca

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 1 14 7
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

118,467 90,80
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6B  -  4452
EDANUR ZENGİN 75 17 58 0 -2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 51 65 1472 40365 % 90,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız bcBDdDAaddbddDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız aAbaccaBdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız Bbbcdcbadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız bdddcabcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız ADcbbCdcadbcabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız dbbbcdBCBaDAcaa

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 0 10 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

226,520 43,15
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6B  -  514
EMRE KARABIYIK 75 38 37 0 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 27 589 19183 % 43,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DbDAaCcAbBDcCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız AcDcCdddaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DaCADbcBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDBADbbCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız bddacdbDaCCdaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CcABCdCbABCcbaa

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 8 7 53
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

87,143 97,82
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6B  -  557
GÜLSÜM TURHAN 75 17 57 1 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 58 77 1591 43489 % 97,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CbdDdbADCdccdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DdaCbdcBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BbbDbcDbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız aBcbcabbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 14 1 -4,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız daadbdcabdcdbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız dbbbcdBCdbcdcda

S D Y B%
Türkçe 15 6 9 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 0 14 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 2 13 13
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

177,553 64,79
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6B  -  537
SAADET TUANA KİDİR 75 26 47 2 10 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 29 39 1011 28801 % 64,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız aCccbCcAdcDbCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız babdaCdcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız ccbADbcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız bbcdaCCbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız CbdcbdAcaddCad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CcABCBCDcabcCDa

S D Y B%
Türkçe 15 5 9 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 11 20
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

113,550 92,35
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6B  -  285
YUSUF AHMET KOÇAL 75 12 40 23 -1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 54 68 1501 41053 % 92,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 5 5 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız dDacC bD dA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız cAabccd bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BbAbcdcbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız bcbaaBcb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 5 9 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız cDd        dbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 8 6 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız  dadcb a  D  ac

S D Y B%
Türkçe 15 5 5 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 1 8 10
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 7 10
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 1 5 7
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 1 8 7
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

252,117 33,55
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  301
ABDULBAKİ SAMETKAYAN 75 35 23 17 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 18 422 14913 % 33,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 3 5 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız D DAaC bABDc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız d Dc db c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DaCADbaB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDaADCCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız   Ab dbD d b ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız C ABCBdDABCDdaB

S D Y B%
Türkçe 15 7 3 47
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 1 5 10
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 0 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 0 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 7 13
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 11 3 73
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

122,720 89,37
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  14
ALİ ALAT  İN 75 23 52 0 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 49 63 1450 39730 % 89,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDBcaacbCbdAcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DAbbcBadAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAdbABDDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CadbccAbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bbddaCaacaAdcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız BacbbdBdBbabddb

S D Y B%
Türkçe 15 6 9 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 2 13 13
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 3 12 20
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

219,570 46,02
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  0
ECRİN ALEMDAR 75 34 40 1 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 28 632 20460 % 46,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCaADCcAbaDACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız AdcACdABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DcdADbcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız Cc*AcabaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız bAcDbadbaCCb da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız bcABdddcbaCDaDB

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 10 27
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

145,667 79,91
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  98
EFSA İLKB* AYDIN 75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 53 1293 35526 % 79,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız dbBDaDdcaAdAabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız acbdbdBBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAbDdaDcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız bcbaDddcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bccabCacaddcbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız dbbbcABCBCDbBba

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 2 13 13
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 7 8 47
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

195,770 56,22
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  300
EZGİ NAZ DAĞLI 75 31 43 1 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 24 34 851 24992 % 56,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız c DccCdAcBDbdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız ABDAddABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DaaAccBBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız aDdAbbCaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız dcdbccdDdbbCBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAbBdaaDAcCcCDB

S D Y B%
Türkçe 15 6 8 40
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

241,333 37,56
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  228
İREMSSU ÇAKAN 75 35 24 16 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 22 482 16698 % 37,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCDA CdAbaDdCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız ABbcCdABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDCAD  BAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDcba b Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 5 9 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız      cb ddC  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAABCBbD BC dDa

S D Y B%
Türkçe 15 8 6 53
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 1 70
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 5 30
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 0 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 1 5 7
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 10 3 67
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

152,640 76,70
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  522
MELEK TAYFUR 75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 38 50 1236 34097 % 76,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız caDcaCdcdaDbCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız daabadAddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDbADbaBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız dbdAcCbacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız CbbDbcAbdCbbBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CbAcdcbDbdCaacd

S D Y B%
Türkçe 15 6 9 40
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

181,533 62,86
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  246
MİRAY YÜRE 75 28 39 8 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 38 974 27945 % 62,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız bCcADCbAdcDddDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız A DcdbcdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız D Ccb  BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDdA aCadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 12 2 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız Cbdbccb a abaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız b ABdBbDABCabDa

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 0 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 3 40
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 1 12 7
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 8 6 53
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

133,293 85,38
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  542
MUSTAFA KUBAT 75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 45 57 1385 37957 % 85,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDBcabAcdbddcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DcaCAdadcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAbbcdDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız babCbcdcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bccbdddacdAcDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız cacCAcBdBacbcCa

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 13 13
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

163,117 71,57
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  270
ŞEHADET NİSA YILDIZ 75 24 37 14 11 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 47 1133 31818 % 71,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız dcBc Dc CdAc Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DAddA  dA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAAc dD d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız aa aD  b C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız dDcbba cadcdbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız BCcCAbBdaaDAcCc

S D Y B%
Türkçe 15 5 7 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 3 40
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 0 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 3 40
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 4 20
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 0 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 13 7
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 8 7 53
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

326,410 13,96
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  524
BÜŞRA KOÇ 75 52 8 15 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 6 130 6204 % 13,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 1 3 10,67 % 71

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDBDCDADC AA b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DACCA BBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAADA DDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBACDBADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 4 9 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bDc  a      D c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız c baAABCBCDABCD

S D Y B%
Türkçe 15 11 1 73
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 0 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 0 90
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 4 13
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 11 3 73
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

279,213 25,13
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  81
ECRİN ATALAY 75 44 25 6 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 14 291 11171 % 25,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDBcCDADCcAcaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DACCABaBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAAcAacbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBACDaAbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız ADc  d aDb bDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız BC CcABdBbD BCa

S D Y B%
Türkçe 15 10 5 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 7 27
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 9 4 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 0 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

99,147 95,94
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  564
EREN KA *BAĞ 75 16 57 2 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 57 71 1563 42652 % 95,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DbadcbdAcaDbabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız cabcdabBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız baCdbcaBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız daBADabbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız CAbbdcbDabCacBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 12 2 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız dbcc a cdBbabad

S D Y B%
Türkçe 15 3 12 20
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 1 12 7
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

311,457 17,01
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  196
EYMEN TAŞKIN 75 48 12 15 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 7 164 7564 % 17,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız bDaDCDADCcdABDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DAbdABBddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAADABDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBACDBADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız aaDCAABbBCDABCD

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 12 3 80
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

249,067 34,71
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  206
HASANDORUK TAN 75 41 32 2 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 20 439 15429 % 34,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCDAaCbAAaDACDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız caDAab BBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız caCADAdBAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDaAbbCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız  bcbAcdccbadcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAABdBbDcBCDdaB

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 13 7
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 10 5 67
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

149,907 77,99
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  565
İREM AY 75 22 53 0 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 51 1260 34671 % 77,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız cbDADCccbdDcdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız cacAaddBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız Dcbdcdacdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız aDcAbCbbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız CbcDbdADBbaCacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız dbAcaBaDbcdcbDc

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 6 9 40
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

124,993 88,58
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  231
KAANCANDOGAN 75 16 48 11 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 47 60 1435 39380 % 88,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız dadDCaAcbAcddDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız cAddddacdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız cbcbAcDa c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız cadaCdadDCccbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız dCDdAddCcdbAcdb

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 7 20
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

239,387 38,30
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  0
ÖMER FARUK ARAS 75 38 37 0 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 24 494 17025 % 38,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DdbdDCdAAccACDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız bBDcdbddBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDCADbdBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CaaAbdCCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız bddbAcADcabacca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAbBCBCDdBCcCaB

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 11 4 73
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

157,440 74,39
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6E  -  161
EREN ŞEN 75 23 52 0 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 48 1199 33073 % 74,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCDAbCAAdcDcCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız cBbdCdAdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız caCbadaBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız acddadbbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız CcbDbdbadbdacab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız acbBdcacbBCaCDa

S D Y B%
Türkçe 15 10 5 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 2 13 13
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

211,307 49,31
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6E  -  202
FURKAN YAKUT 75 35 31 9 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 31 707 21920 % 49,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDdDCDAcCdcAaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DACCAcBBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız aAdDbdDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBbCDBcadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bccbabddcCAbb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 4 7 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız dCab   d  D  CD

S D Y B%
Türkçe 15 10 5 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 11 13
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 4 4 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 0 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

118,227 90,88
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6E  -  517
İRFAN KILIÇ 75 16 59 0 -3 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 52 66 1476 40401 % 90,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız bDBDCbAcCAAdBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız bdabbcadbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız ddbcAccabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız babCbdbbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız cbabCaaaabAcaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız abcdbbBacaDccac

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 0 10 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 2 13 13
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

332,013 12,97
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6E  -  250
MUEMİN TÜRKMENOĞLU 75 54 21 0 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 5 114 5767 % 12,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCDAcCdAAdDdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız AdDACCAdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDCADABBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDBAcdCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız acbacdbcBbCdaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAABCBCDABCDbDB

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 14 1 93
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

253,280 33,17
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6E  -  260
RABİAO RTAŞ 75 40 35 0 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 16 413 14745 % 33,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDBDCDADCdAAcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DcbdABBBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAdbcBDabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CdcCDdcDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız cDcdabaccdAbDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız caDCcABdcbadBCD

S D Y B%
Türkçe 15 13 2 87
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 7 8 47
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

123,947 88,92
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  33
*Z*  L 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 48 61 1441 39529 % 88,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız cdbdDbbdcdcbdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız cabAdabdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDCcbcaBdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CacbDbbCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız bAbDbBcaBCbbdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız bbcdbcaDABCcbbc

S D Y B%
Türkçe 15 1 14 7
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 6 9 40
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

102,937 95,06
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  28
AMİNE YAREN BODUR 75 16 54 5 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 56 70 1543 42258 % 95,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 9 4 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız c  Aad  baDcbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız caad acadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız cDabbAdcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CbdbaCadBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız abcDbdbbabdCacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız CAdBaabDcabcaDc

S D Y B%
Türkçe 15 2 9 13
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

S D Y B%
Tarih 10 1 8 10
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 0 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 2 13 13
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

166,440 69,99
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  40
AYSEL AYDIN 75 26 40 9 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 43 1104 31116 % 69,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız D bADCdccBcdb d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız ABabCdABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız Da ADccBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız aDabcadbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 5 6 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız   ADAdb aC a a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız adbddBaDcBabCbd

S D Y B%
Türkçe 15 5 8 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 5 27
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

292,530 21,67
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  45
AZRA TUNÇ 75 46 23 6 38 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 11 243 9633 % 21,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız bDBDCDADCAAABDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DbCCABadba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAADAdDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBACDaAbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bDcCdb ac  ADbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız aacC ABdc D BCD

S D Y B%
Türkçe 15 14 1 93
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 8 27
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 7 5 47
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

171,880 67,47
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  212
HAYRU*İS A BO*R 75 24 36 15 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 40 1049 29995 % 67,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız b DdbCdAABDACDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız dc dC cdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız bDddD cBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CD  DCCbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 7 7 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız    ccdb  baC a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız  bdBdcbDcBC bba

S D Y B%
Türkçe 15 9 5 60
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 1 7 10
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 5 40
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 3 50
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 0 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 1 7 7
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 4 9 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

215,457 47,63
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  606
İHSAN MURAT 75 30 31 14 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 29 667 21175 % 47,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CaBD DAa cAdcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DcCbc dccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız aAADAcDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız dB dD db d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 7 5 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız b dCb  B  ddDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız BbcbAABC  D BCa

S D Y B%
Türkçe 15 7 6 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 2 7 20
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 0 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 5 20
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 0 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 7 20
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 8 4 53
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

285,250 23,59
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  223
İKRA ÇİSEM SÜER 75 49 22 4 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10485.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 13 271 10485 % 23,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDBDCDADCcAAaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DACCABBBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BAbDAcDD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CBACDBADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bDad aBBbCbcabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız Bbc* bBd CDcBCc

S D Y B%
Türkçe 15 13 2 87
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 2 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 10 27
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 6 7 40
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 0 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

193,987 57,04
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  400
MENDERES ORAN 75 28 47 0 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 26 36 862 25358 % 57,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDBDCDAbCdcdaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DACabdcadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BdAcAdcabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız Cacabcdadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bDcaCdBBadbAcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız dCDCAdcadbcAdCb

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

195,443 56,35
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  248
MUHAMMED SAMET GÜNDE 75 29 44 2 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 25 35 855 25053 % 56,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız D DAbCdAAcDbCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız cBDbCadcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDbAcAdcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız acdbbadCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız bAcbcdAcdbaCdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız bc adBdDABCDbDa

S D Y B%
Türkçe 15 8 6 53
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 7 7 47
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 0 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

121,783 89,67
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  260
ÖZ N* GÜREL 75 22 50 3 5 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 50 64 1456 39864 % 89,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DbcAcabcAdaAbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız baacabcB* 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız cDbADABaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CbaAbCdCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız CbcbbaAcdaadBB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız acAdaaCabadbabd

S D Y B%
Türkçe 15 4 11 27
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

S D Y B%
Tarih 10 1 8 10
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 4 10 27
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 2 13 13
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

112,213 92,69
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  515
TANER KAYA 75 20 54 1 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 55 69 1508 41208 % 92,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız caDcaCcAbcacabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız bcabaCAdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız caCbDAc bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız dacbDCaCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız bcAbdcAcadbCacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız acbcadCbAcaDCbc

S D Y B%
Türkçe 15 3 12 20
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 5 40
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

136,670 83,95
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  281
YİĞİT CAN ATASOY 75 19 49 7 2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 44 56 1359 37321 % 83,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız dbab adDCdbABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız cbdbccBdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız BbcbAdcbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız adACbacDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 5 6 2,33 % 16

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız cDBbCdBda      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız caadbAcadbbAdCb

S D Y B%
Türkçe 15 5 9 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 5 27
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 3 12 20
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

166,387 70,02
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  286
YUSUF KENANÖ* DU AKA 75 26 42 7 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 34 44 1105 31128 % 70,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDaDaDAD ccAcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız DcCbbadBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız aAdDcBDDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CacaDcbaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız cacdbbdBabcAcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız a cbdA dBCDb   

S D Y B%
Türkçe 15 8 6 53
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 2 12 13
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 4 6 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

285,373 23,54
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  288
ZEHRA CEYLİN CİMŞİT 75 43 15 17 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 12 270 10465 % 23,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B DCDADCAAABDACDB

Cevaplarınız DCDADCbAbBDACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABDACCABBB

Cevaplarınız AdDAbdbBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDCADABBAA

Cevaplarınız DDCADABBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBADCCCBA

Cevaplarınız CDaAbbCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 1 14 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CAADABADBCCCBBD

Cevaplarınız      c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 3 3 8,00 % 53

Cevap Anahtarı B CAABCBCDABCDCDB

Cevaplarınız abABCBCDcBC  D 

S D Y B%
Türkçe 15 12 3 80
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 1 0 100
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 2 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 1 1 50
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 9 3 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Yoğunluğu tanımlar. 1 1 0 100
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 1 0 100
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 2 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0



6. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

116,050 91,59
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  291
ZEYNEP SEVGİ 75 16 58 1 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 53 67 1486 40719 % 91,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 58 80 1620 44456

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A CDBDCDADCAAABDA

Cevaplarınız CDdD DAbabdABbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACCABBBAB

Cevaplarınız cbabdcBadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A BAADABDDCA

Cevaplarınız abbacccadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDBADCC

Cevaplarınız CadCbcbbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCCBBDCAADAB

Cevaplarınız bcdbddccbCdcccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BCDCAABCBCDABCD

Cevaplarınız aCcaAbBbabbABac

S D Y B%
Türkçe 15 7 7 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 1 0 1 0
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 0 10 0
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 2 0 2 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Fil suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the weather and their emotions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people   s occupations in clear oral texts.2 0 2 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don   t like. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 1 14 7
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örn2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Yoğunluğu tanımlar. 1 0 1 0
Boşaltımı ve boşaltım sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1 0 1 0
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
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