
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI 27 27 972 7429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 5,01 5 4 3,80 6 3 5,12 5 7 2,33 7 7 4,54 37 30 27,10 237,490

Okul Ortalaması 8 6 6,03 6 4 5,07 5 5 3,56 7 3 5,86 4 8 1,66 8 7 5,64 38 31 27,82 241,160

KATILIMLAR

1 391 DİYAR KALAY 6A 11 1 10,67 9 1 8,67 8 0 8,00 10 0 10,00 7 3 6,00 12 2 11,33 57 7 54,67 372,420 1 1 1 41 525
% 7,07

2 101 ELANUR KAYA 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 13 2 12,33 58 12 53,99 368,437 2 2 2 46 580
% 7,81

3 524 BÜŞRA KOÇ 6D 13 1 12,67 7 3 6,00 7 2 6,33 9 0 9,00 4 3 3,00 12 2 11,33 52 11 48,33 350,533 1 3 3 72 820
% 11

4 288 ZEHRA CEYLİN CİMŞİT 6F 9 6 7,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 5 4,33 13 2 12,33 55 16 49,66 341,960 1 4 4 90 960
% 13

5 250 M EMİN TÜRKMENOĞLU6E 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 13 2 12,33 50 20 43,34 319,757 1 5 5 135 1355
% 18

6 273 UFUK EFE ESEN 6B 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 6 4,00 10 5 8,33 51 21 44,00 318,883 1 6 6 137 1383
% 19

7 81 ECRİN ATALAY 6D 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 7 6 5,00 10 5 8,33 48 25 39,66 309,167 2 7 7 156 1603
% 22

8 404 AHMET SEFA GELEN 6D 10 2 9,33 7 0 7,00 6 1 5,67 9 0 9,00 3 4 1,67 10 2 9,33 45 9 42,00 306,083 3 8 8 165 1683
% 23

9 196 EYMEN TAŞKIN 6D 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 9 3,00 8 7 5,67 50 25 41,67 295,893 4 9 9 181 1914
% 26

10 206 HASANDORUK TAN 6D 8 4 6,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 6 7 3,67 9 5 7,33 46 22 38,67 288,070 5 10 10 199 2112
% 28

11 301 ABDULBAKİ SAMETKAYAN6C 7 4 5,67 9 0 9,00 5 4 3,67 10 0 10,00 2 3 1,00 8 3 7,00 41 14 36,34 264,183 1 11 11 254 2732
% 37

12 171 ESMA ERGÜN 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 7 2,67 9 6 7,00 42 30 32,00 255,190 3 12 12 275 3001
% 40

13 257 ÖMER FARUK ARAS 6D 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 43 32 32,33 248,813 6 13 13 293 3195
% 43

14 261 RABİYA NUR ORTAŞ 6E 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 39 36 27,00 246,760 2 14 14 298 3249
% 44

15 542 MUSTAFAKUBAT 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 1 0,67 8 6 6,00 36 25 27,66 246,030 2 15 15 301 3269
% 44

16 287 YUSUF YILMAZ 6D 7 4 5,67 5 4 3,67 3 5 1,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 9 4 7,67 34 26 25,34 234,610 7 16 16 342 3593
% 48

17 258 ÖZGE PAPUR 6A 8 7 5,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 29 46 13,67 200,680 4 17 17 458 4649
% 63

18 248 MUHAMMEDSA*ETGGÜNDER6F 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 8 2,33 6 8 3,33 32 40 18,66 199,720 2 18 18 465 4688
% 63

19 254 NİSANUR TUTAR 6C 4 9 1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 33 40 19,67 188,940 3 19 19 509 4982
% 67

20 57 BEYZA ER 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 28 47 12,34 182,507 5 20 20 529 5162
% 69

21 556 LEVENT AZ 6F 3 12 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 8 3,33 5 10 1,67 29 45 14,00 170,330 3 21 21 572 5491
% 74

22 251 MUSTAFAKÖSE 6F 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 27 48 11,01 155,920 4 22 22 642 5902
% 79

23 274 YAĞI ZCAN TOPLAMA 6C 6 8 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 29 45 14,00 145,063 4 23 23 687 6165
% 83

24 14 ALİ ALAATTİN 6C 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 52 5,67 141,253 5 24 24 705 6273
% 84

25 231 KAANCANDOGAN 6D 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 0 1 -0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 19 47 3,34 133,410 8 25 25 747 6483
% 87

26 253 NEVZAT * *NA Y 6D 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 3 10 -0,33 3 12 -1,00 18 54 0,01 114,630 9 26 26 839 6892
% 93

27 260 ÖZNUR G R*L 6F 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 5 10 1,67 1 14 -3,67 20 54 2,00 112,010 5 27 27 850 6933
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI 27 27 972 7429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 5,01 5 4 3,80 6 3 5,12 5 7 2,33 7 7 4,54 37 30 27,10 237,490

Okul Ortalaması 8 6 6,03 6 4 5,07 5 5 3,56 7 3 5,86 4 8 1,66 8 7 5,64 38 31 27,82 241,160

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
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PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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400

LGS
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI 27 27 972 7429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 5,01 5 4 3,80 6 3 5,12 5 7 2,33 7 7 4,54 37 30 27,10 237,490

Okul Ortalaması 8 6 6,03 6 4 5,07 5 5 3,56 7 3 5,86 4 8 1,66 8 7 5,64 38 31 27,82 241,160

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 391 DİYAR KALAY 6A 11 1 10,67 9 1 8,67 8 0 8,00 10 0 10,00 7 3 6,00 12 2 11,33 57 7 54,67 372,420 1 1 1 41 525
% 7,07

2 101 ELANUR KAYA 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 13 2 12,33 58 12 53,99 368,437 2 2 2 46 580
% 7,81

3 171 ESMA ERGÜN 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 7 2,67 9 6 7,00 42 30 32,00 255,190 3 12 12 275 3001
% 40

4 258 ÖZGE PAPUR 6A 8 7 5,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 29 46 13,67 200,680 4 17 17 458 4649
% 63

5 57 BEYZA ER 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 28 47 12,34 182,507 5 20 20 529 5162
% 69

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI 27 27 972 7429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 5,01 5 4 3,80 6 3 5,12 5 7 2,33 7 7 4,54 37 30 27,10 237,490

Okul Ortalaması 8 6 6,03 6 4 5,07 5 5 3,56 7 3 5,86 4 8 1,66 8 7 5,64 38 31 27,82 241,160

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 273 UFUK EFE ESEN 6B 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 6 4,00 10 5 8,33 51 21 44,00 318,883 1 6 6 137 1383
% 19

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI 27 27 972 7429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 5,01 5 4 3,80 6 3 5,12 5 7 2,33 7 7 4,54 37 30 27,10 237,490

Okul Ortalaması 8 6 6,03 6 4 5,07 5 5 3,56 7 3 5,86 4 8 1,66 8 7 5,64 38 31 27,82 241,160

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 301 ABDULBAKİ SAMETKAYAN6C 7 4 5,67 9 0 9,00 5 4 3,67 10 0 10,00 2 3 1,00 8 3 7,00 41 14 36,34 264,183 1 11 11 254 2732
% 37

2 542 MUSTAFAKUBAT 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 1 0,67 8 6 6,00 36 25 27,66 246,030 2 15 15 301 3269
% 44

3 254 NİSANUR TUTAR 6C 4 9 1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 33 40 19,67 188,940 3 19 19 509 4982
% 67

4 274 YAĞI ZCAN TOPLAMA 6C 6 8 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 29 45 14,00 145,063 4 23 23 687 6165
% 83

5 14 ALİ ALAATTİN 6C 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 52 5,67 141,253 5 24 24 705 6273
% 84

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI 27 27 972 7429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 5,01 5 4 3,80 6 3 5,12 5 7 2,33 7 7 4,54 37 30 27,10 237,490

Okul Ortalaması 8 6 6,03 6 4 5,07 5 5 3,56 7 3 5,86 4 8 1,66 8 7 5,64 38 31 27,82 241,160

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 524 BÜŞRA KOÇ 6D 13 1 12,67 7 3 6,00 7 2 6,33 9 0 9,00 4 3 3,00 12 2 11,33 52 11 48,33 350,533 1 3 3 72 820
% 11

2 81 ECRİN ATALAY 6D 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 7 6 5,00 10 5 8,33 48 25 39,66 309,167 2 7 7 156 1603
% 22

3 404 AHMET SEFA GELEN 6D 10 2 9,33 7 0 7,00 6 1 5,67 9 0 9,00 3 4 1,67 10 2 9,33 45 9 42,00 306,083 3 8 8 165 1683
% 23

4 196 EYMEN TAŞKIN 6D 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 9 3,00 8 7 5,67 50 25 41,67 295,893 4 9 9 181 1914
% 26

5 206 HASANDORUK TAN 6D 8 4 6,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 6 7 3,67 9 5 7,33 46 22 38,67 288,070 5 10 10 199 2112
% 28

6 257 ÖMER FARUK ARAS 6D 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 43 32 32,33 248,813 6 13 13 293 3195
% 43

7 287 YUSUF YILMAZ 6D 7 4 5,67 5 4 3,67 3 5 1,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 9 4 7,67 34 26 25,34 234,610 7 16 16 342 3593
% 48

8 231 KAANCANDOGAN 6D 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 0 1 -0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 19 47 3,34 133,410 8 25 25 747 6483
% 87

9 253 NEVZAT * *NA Y 6D 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 3 10 -0,33 3 12 -1,00 18 54 0,01 114,630 9 26 26 839 6892
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI 27 27 972 7429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 5,01 5 4 3,80 6 3 5,12 5 7 2,33 7 7 4,54 37 30 27,10 237,490

Okul Ortalaması 8 6 6,03 6 4 5,07 5 5 3,56 7 3 5,86 4 8 1,66 8 7 5,64 38 31 27,82 241,160

SINIF: 6E

KATILIMLAR

1 250 M EMİN TÜRKMENOĞLU6E 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 13 2 12,33 50 20 43,34 319,757 1 5 5 135 1355
% 18

2 261 RABİYA NUR ORTAŞ 6E 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 7 8 4,33 39 36 27,00 246,760 2 14 14 298 3249
% 44

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI 27 27 972 7429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 5,01 5 4 3,80 6 3 5,12 5 7 2,33 7 7 4,54 37 30 27,10 237,490

Okul Ortalaması 8 6 6,03 6 4 5,07 5 5 3,56 7 3 5,86 4 8 1,66 8 7 5,64 38 31 27,82 241,160

SINIF: 6F

KATILIMLAR

1 288 ZEHRA CEYLİN CİMŞİT 6F 9 6 7,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 5 4,33 13 2 12,33 55 16 49,66 341,960 1 4 4 90 960
% 13

2 248 MUHAMMEDSA*ETGGÜNDER6F 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 8 2,33 6 8 3,33 32 40 18,66 199,720 2 18 18 465 4688
% 63

3 556 LEVENT AZ 6F 3 12 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 8 3,33 5 10 1,67 29 45 14,00 170,330 3 21 21 572 5491
% 74

4 251 MUSTAFAKÖSE 6F 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 27 48 11,01 155,920 4 22 22 642 5902
% 79

5 260 ÖZNUR G R*L 6F 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 5 10 1,67 1 14 -3,67 20 54 2,00 112,010 5 27 27 850 6933
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



DİYAR KALAY

Uluğbey Ortaokulu - 6A

6. SINIF İŞLEYEN ZEKA
6.DENEME SINAVI

2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 6. sınıflar arasında, KOCAELİ /

KÖRFEZ ilçesinde 1. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

1



ELANUR KAYA

Uluğbey Ortaokulu - 6A

6. SINIF İŞLEYEN ZEKA
6.DENEME SINAVI

2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 6. sınıflar arasında, KOCAELİ /

KÖRFEZ ilçesinde 2. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

2



BÜŞRA KOÇ

Uluğbey Ortaokulu - 6D

6. SINIF İŞLEYEN ZEKA
6.DENEME SINAVI

2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 6. sınıflar arasında, KOCAELİ /

KÖRFEZ ilçesinde 3. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

3



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

182,507 69,48
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  57
BEYZA ER 75 28 47 0 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 20 529 5162 % 69,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız cbdABCDcCdbbdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız aCabccAbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız Ddbcddbcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız DcACDAacBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız AaDcdaBcBcDabca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız abCaCDacBCDbCad

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 7 8 47
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 0 2 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

372,420 7,07
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  391
DİYAR KALAY 75 57 7 11 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 41 525 % 7,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 1 3 10,67 % 71

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız ABCDDCBC  A aAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BDBdAAADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABACBD  DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız DACBCBADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 3 5 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız Dc DBA D BCd  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BCDBAaCDACbABD 

S D Y B%
Türkçe 15 11 1 73
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 0 80
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 0 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 2 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 7 3 47
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 12 2 80
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

368,437 7,81
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  101
ELANUR KAYA 75 58 12 5 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 46 580 % 7,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız DABABCDaCBCaBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız CCBDBBAAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız bBABACDdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız cBACDACBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 5 5 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız AbDcda A D B d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız BDCBCDBAaCDACDd

S D Y B%
Türkçe 15 13 2 87
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 2 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 5 33
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 13 2 87
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 2 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

255,190 40,40
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  171
ESMA ERGÜN 75 42 30 3 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 12 275 3001 % 40,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız aABABCcaCddDaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız aCBDdBdAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız aBABdCDBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız DaACDAddBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız  bDcBbcd c BCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız BDCBdaBAadDAabA

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 7 33
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

200,680 62,58
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6A  -  258
ÖZGE PAPUR 75 29 46 0 13 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 17 458 4649 % 62,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız bABABdDabdCDabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız daBcdBcAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız bdcadCadda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız bcAdDAbcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız dCaBdaabdabcCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız aabdCbBABbDACcd

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 7 8 47
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 0 2 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

318,883 18,62
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6B  -  273
UFUK EFE ESEN 75 51 21 3 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 137 1383 % 18,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız ABCDDCBdcabCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BDBaAAADdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABbCBDCacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız DAbBCBADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız Dc bBdBD dCc cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BCDcdaCDACcABDd

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 6 6 40
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 10 5 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

264,183 36,77
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  301
ABDULBAKİ SAMETKAYAN 75 41 14 20 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 11 254 2732 % 36,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız AB cDCBba   aAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BDBBAA DCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABcCB dacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız DACBCBADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 3 10 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız c  aB  D   c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 3 4 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BC B aCDACb  Dd

S D Y B%
Türkçe 15 7 4 47
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 2 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 3 13
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 8 3 53
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 0 1 0
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 0 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

141,253 84,44
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  14
ALİ ALAATTİN 75 23 52 0 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 705 6273 % 84,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız cBCaDCBbaaAbDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız cadBbcdbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABdaBDdbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız aAacbBdbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız aBBbcAcbbcdcabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız cCacAdbacCaddcb

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 3 12 20
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

246,030 44,00
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  542
MUSTAFAKUBAT 75 36 25 14 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 15 301 3269 % 44,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız DABABaDDaBdbcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız CCBDBBdAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız bcABcacBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız acAbDAbaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 1 13 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız   D    d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız B CcCDBbcCaACac

S D Y B%
Türkçe 15 10 5 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 1 7
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 8 6 53
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 0 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

188,940 67,06
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  254
NİSANUR TUTAR 75 33 40 2 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 19 19 509 4982 % 67,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız bBabD B aacbaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BcBBAAdDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABAddcbDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız DAdaCBADdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız cadbaAcabdbACcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BCbBAddbACbABaa

S D Y B%
Türkçe 15 4 9 27
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 8 7 53
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

145,063 82,99
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6C  -  274
YAĞI ZCAN TOPLAMA 75 29 45 1 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 23 23 687 6165 % 82,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız ABCaDdadDcAab a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BDdBccADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABcbBbCDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız DAbdCBAbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız badbcbcbaaadbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız aCadcaacbCbdBcC

S D Y B%
Türkçe 15 6 8 40
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 1 14 7
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

306,083 22,65
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  404
AHMET SEFA GELEN 75 45 9 21 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 8 165 1683 % 22,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 2 3 9,33 % 62

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız DABABCbD B DdA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız  CBDBBAA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız   ABc DBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız DBACDA BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 4 8 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız AaD  a c D a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 2 3 9,33 % 62

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız BD aC BAaC ACDA

S D Y B%
Türkçe 15 10 2 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 0 70
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 0 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 1 60
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 0 90
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 0 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 4 20
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 10 2 67
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 2 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 0 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

350,533 11,04
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  524
BÜŞRA KOÇ 75 52 11 12 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(820.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 72 820 % 11,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 1 1 12,67 % 84

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız DABABCDDCB DdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız bbBDBdAAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız DBABA DdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız DBACDA BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 3 8 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız A c  a ABDb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız BDCBCDBba DACDA

S D Y B%
Türkçe 15 13 1 87
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 0 90
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 0 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 3 27
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 12 2 80
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 2 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 0 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

309,167 21,58
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  81
ECRİN ATALAY 75 48 25 2 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 7 156 1603 % 21,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız bABABCcDCBacBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız dCBDBBAAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız bBABbaadCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız aBACDACBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız AaDBdDc dD BCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız BaCBCbBdBaDbCDA

S D Y B%
Türkçe 15 10 5 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 2 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 7 6 47
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 10 5 67
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 2 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

295,893 25,76
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  196
EYMEN TAŞKIN 75 50 25 0 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 9 181 1914 % 25,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız DABABCDDCBbcaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız bCBDaBAAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız aBABcCDBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız DBACDACBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız AdDBcbcABDbcbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız abbBCDBbaCDAabA

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 2 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 6 9 40
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 8 7 53
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 0 2 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

288,070 28,43
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  206
HASANDORUK TAN 75 46 22 7 38 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 10 199 2112 % 28,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız aABAB DDbBdD b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız CCBDBBAAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız DB BbCDBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız DBACDACdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız cCD aacAda BbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız B CBdDBbaCDACcc

S D Y B%
Türkçe 15 8 4 53
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 2 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 6 7 40
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 9 5 60
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 0 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

133,410 87,27
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  231
KAANCANDOGAN 75 19 47 9 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 25 25 747 6483 % 87,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız bBdaaacdbdAaDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BaccbdAcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABAddcbcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız       b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız DcdbddBaDadcbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BbaBdBaabCDdBaa

S D Y B%
Türkçe 15 4 11 27
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 0 0 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 0 0
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 0 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

114,630 92,77
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  253
NEVZAT * *NA Y 75 18 54 3 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 26 26 839 6892 % 92,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız cBCDadBacdcdbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız abccbcADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız AdbaBcCcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız Dbbcdccba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız acabB B bBacbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız adacccCDdacbBcd

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 8 10
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 3 10 20
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 3 12 20
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

248,813 43,01
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  257
ÖMER FARUK ARAS 75 43 32 0 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3195.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 13 293 3195 % 43,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız DABABabDCBaacAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız CbBDBdAAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız bBABACbBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız DBACDAaaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız cCDaacc*Bcbdaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız aabBCcBAaCDbCDA

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

234,610 48,36
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6D  -  287
YUSUF YILMAZ 75 34 26 15 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 16 16 342 3593 % 48,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız Dc AaCD CB*cB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız  bBDcBAbbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız adcBcaDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız DBACDAdBdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız  aD d c  Dadbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız ab BCcBAaCDACD 

S D Y B%
Türkçe 15 7 4 47
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 0 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 5 30
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 0 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 7 13
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 9 4 60
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 0 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

319,757 18,24
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6E  -  250
M EMİN TÜRKMENOĞLU 75 50 20 5 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 135 1355 % 18,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız ABCDDdBdDBAdaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BDdBdAbDCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABbCBaCDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız DAdBCBADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 7 5 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız cadaBddDcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BCDaAaCDACDABDC

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 7 20
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 0 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 13 2 87
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

246,760 43,73
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6E  -  261
RABİYA NUR ORTAŞ 75 39 36 0 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 14 298 3249 % 43,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız ABCbDaBaDaACDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BDBBAAdcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız AccCBbaDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız DbaaCaAbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız cddcBdBDacCcbAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BCaBcaCDcCcbBab

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 7 8 47
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

170,330 73,91
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  556
LEVENT AZ 75 29 45 1 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 21 572 5491 % 73,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız AcabcbBbacdCbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BDBBdbcDCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABcadbbcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız bACBCBdaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız bcBadbc DBCdbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BdbcAdCbdCbdBcd

S D Y B%
Türkçe 15 3 12 20
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 6 8 40
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

199,720 63,10
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  248
MUHAMMEDSA*ETGGÜNDER 75 32 40 3 18 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 18 18 465 4688 % 63,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız DAcABCcDacbccda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız dCBacBcbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız DBABcabdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız bdACDAdcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız baDcdaBb Dba AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız BDbcCaBbdCa aDb

S D Y B%
Türkçe 15 6 9 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 0 1 0
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 8 33
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 6 8 40
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 2 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

155,920 79,45
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  251
MUSTAFAKÖSE 75 27 48 0 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 22 642 5902 % 79,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DABABCDDCBCDBAC

Cevaplarınız aABABacDbBdcabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBDBBAAAD

Cevaplarınız CCdDaBAcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBABACDBCD

Cevaplarınız cadBbCbabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBACDACBBA

Cevaplarınız bdACDcdaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ACDBBDBABDDBCAC

Cevaplarınız caDaBcadBcbaCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBCDBABCDACDA

Cevaplarınız abdcaacABacbabc

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 2 13 13
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 0 2 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

112,010 93,32
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  260
ÖZNUR G R*L 75 20 54 1 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 27 850 6933 % 93,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız AcbaDaaCadbdDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız cDaBdbbbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ccAdBcaDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız cA aCddadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız ccaccAdbDBCAdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız Baacbcabcbcdcaa

S D Y B%
Türkçe 15 4 11 27
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 0 1 0
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 0 1 0
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 0 50
Students will be able to talk about occupations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 1 14 7
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 0 1 0
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 0 1 0
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 0 1 0
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 0 1 0
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF İŞLEYEN ZEKA 6.DENEME SINAVI

341,960 12,92
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

6F  -  288
ZEHRA CEYLİN CİMŞİT 75 55 16 4 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 90 960 % 12,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 27 27 972 7429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A ABCDDCBCDBACDAB

Cevaplarınız ABCDDbddacAdDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBAAADCC

Cevaplarınız BDBBAAADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABACBDCDDB

Cevaplarınız ABACBDCbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DACBCBADBA

Cevaplarınız DAaBCBADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DBBDBABDDBCACAC

Cevaplarınız DB Dcb D BaA ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A BCDBABCDACDABDC

Cevaplarınız BCcBAaCDACDABDC

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 1 1 0 100
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1 1 0 100
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 1 1 0 100
İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Medine   ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2 1 1 50
Students will be able to talk about occupations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past activities and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 6 5 40
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 13 2 87
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 1 1 0 100
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 1 1 0 100
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 1 1 0 100
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 1 1 0 100
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

