
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG 115 623 3056 92904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,60 5 4 3,19 4 5 2,37 5 3 3,66 6 8 3,94 8 9 5,45 38 37 26,21 283,440

Okul Ortalaması 9 10 5,56 4 5 2,37 4 6 1,75 5 4 3,30 5 11 1,34 7 11 3,59 34 47 17,91 253,620

KATILIMLAR

1 524 BÜŞRA KOÇ 7D 16 3 15,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 12 1 11,67 14 4 12,67 68 11 64,35 404,005 1 1 43 203 6576
% 7,08

2 391 DİYAR KALAY 7A 15 3 14,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 7 9,67 63 19 56,67 380,304 1 2 79 335 10488
% 11

3 101 ELANUR KA * 7A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 4 6,67 15 4 13,67 63 18 57,01 373,602 2 3 84 372 11771
% 13

4 404 AHMET SEFA GELEN 7D 15 5 13,33 5 4 3,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 1 10,67 10 6 8,00 59 18 53,00 368,030 2 4 98 424 12945
% 14

5 267 SERTAÇ ADIYAMAN 7D 13 3 12,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 11 4 9,67 55 13 50,67 352,214 3 5 123 534 16448
% 18

6 322 NİSA IRMAK SEVİMLİ 7E 16 4 14,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 10 5 8,33 7 5 5,33 52 25 43,66 343,189 1 6 140 605 18675
% 20

7 643 AHMET YASİN  *MAN 7E 14 4 12,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 13 6 11,00 51 36 39,00 337,460 2 7 149 659 20236
% 22

8 250 M EMİN TÜRKMENOĞLU7E 13 7 10,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 3 5,00 9 11 5,33 14 6 12,00 54 35 42,33 336,100 3 8 152 675 20639
% 22

9 605 DUYGU TUANA AL UN  12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 11 4 9,67 9 10 5,67 53 31 42,68 334,104 1 9 160 703 21220
% 23

10 301 ABDULBAKİ SAMETKAYAN7C 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 10 0 10,00 10 3 9,00 12 7 9,67 52 30 42,00 332,730 1 10 164 718 21592
% 23

11 223 İKRAÇİSEMSÜER E 7F 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 10 1,67 9 11 5,33 54 31 43,66 318,179 1 11 187 889 26205
% 28

12 206 HASANDORUKT AN 7D 12 5 10,33 8 1 7,67 5 5 3,33 7 1 6,67 5 2 4,33 10 9 7,00 47 23 39,33 316,660 4 12 193 903 26708
% 29

13 277 YASEMİN BABAT 7A 11 8 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 5 2,33 4 2 3,33 13 4 11,67 44 27 34,99 311,738 3 13 205 964 28498
% 31

14 224 İLKNUR GÜL GÜLEÇ 7D 9 3 8,00 4 1 3,67 4 4 2,67 4 1 3,67 5 1 4,67 11 1 10,67 37 11 33,35 310,150 5 14 210 976 29085
% 31

15 273 UFUK EFE ESEN 7B 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 11 5,33 49 31 38,67 308,932 1 15 215 996 29549
% 32

16 45 AZRA TUNÇ  13 7 10,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 0 9,00 6 5 4,33 5 4 3,67 45 23 37,34 306,801 2 16 226 1030 30370
% 33

17 400 MENDERES METİN ORAN7F 11 8 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 9 2,00 11 9 8,00 50 33 39,00 305,744 2 17 229 1043 30783
% 33

18 228 İREM SU ÇAKAN 7C 15 5 13,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 8 3,33 9 10 5,67 45 38 32,33 305,687 2 18 230 1044 30807
% 33

19 196 EYMEN TAŞKIN  12 8 9,33 8 1 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 8 1,33 10 10 6,67 50 31 39,67 304,219 3 19 235 1060 31377
% 34

20 232 KADİR EREN MARMARA7D 12 7 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,33 7 9 4,00 48 22 40,67 304,008 6 20 237 1063 31481
% 34

21 270 Ş NİSA YILDIZ 7C 12 6 10,00 4 5 2,33 4 4 2,67 5 3 4,00 7 7 4,67 9 7 6,67 41 32 30,34 301,314 3 21 248 1114 32538
% 35

22 72 DOĞA NEHİR ELMAS 7A 10 5 8,33 4 3 3,00 2 3 1,00 9 1 8,67 5 3 4,00 9 6 7,00 39 21 32,00 298,244 4 22 258 1165 33827
% 36

23 99 ELANUR TEZEL 7A 13 6 11,00 4 6 2,00 6 3 5,00 7 3 6,00 3 14 -1,67 13 5 11,33 46 37 33,66 297,684 5 23 261 1172 34044
% 37

24 295 ZÜMRÜT TUANATÜRKMEN7F 9 7 6,67 5 4 3,67 4 4 2,67 2 5 0,33 8 4 6,67 9 6 7,00 37 30 27,01 296,119 3 24 266 1200 34709
% 37

25 629 HACER ERÖÖR 7D 14 5 12,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 6 3 5,00 7 11 3,33 9 11 5,33 42 44 27,33 294,531 7 25 273 1233 35370
% 38

26 202 FURKANYAKUT 7E 10 7 7,67 5 4 3,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 10 8 7,33 41 33 30,00 292,548 4 26 278 1269 36234
% 39

27 338 EBRAR BALAY 7D 12 8 9,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 8 3,33 8 12 4,00 45 39 31,99 292,283 8 27 281 1273 36334
% 39

28 288 ZEHRA CEYLİN CİMŞİT 7F 13 4 11,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 46 41 32,34 291,040 4 28 286 1298 36912
% 40

29 58 BEYZA SARI 7C 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 14 1,33 9 11 5,33 45 45 29,99 288,451 4 29 298 1339 38071
% 41

30 427 YAĞMUR NİSA CAN 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 11 9 8,00 7 13 2,67 40 50 23,33 287,943 6 30 299 1350 38300
% 41

31 0 SÜMEYRA BAŞ 7A 11 9 8,00 3 7 0,67 5 4 3,67 5 4 3,67 3 9 0,00 12 2 11,33 39 35 27,34 286,083 7 31 307 1371 39179
% 42

32 287 YUSUF YILMA Z 7D 6 8 3,33 3 4 1,67 3 4 1,67 7 1 6,67 6 6 4,00 9 3 8,00 34 26 25,34 278,163 9 32 323 1503 43046
% 46

33 334 MEHMET YÜCE 7E 10 4 8,67 7 1 6,67 4 5 2,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 12 7 9,67 40 40 26,67 275,070 5 33 333 1566 44568
% 48
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34 49 BAHARTÜRKMEN 7B 11 5 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 13 1,67 7 13 2,67 40 45 25,00 272,671 2 34 342 1613 45838
% 49

35 271 TAHA YALDIZ  12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 43 47 27,34 272,525 4 35 343 1617 45905
% 49

36 5 N İ S A T U T A R 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 14 0,33 10 9 7,00 41 47 25,33 271,864 5 36 344 1631 46262
% 50

37 28 AMİNE YAREN BODUR 7F 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 12 4,00 6 11 2,33 38 49 21,67 267,968 5 37 354 1709 48333
% 52

38 81 ECRİN ATALAY 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 8 1,33 8 12 4,00 40 42 25,99 266,807 10 38 359 1734 48925
% 53

39 8 ROJBİN İNEÇ 7E 11 6 9,00 1 5 -0,67 3 4 1,67 4 5 2,33 6 14 1,33 9 11 5,33 34 45 18,99 266,628 6 39 360 1737 49031
% 53

40 163 EREN TURGUTTAŞ 7B 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 14 1,33 6 14 1,33 44 46 28,66 266,013 3 40 363 1755 49377
% 53

41 268 S YAM *   U NEFN  * 7F 7 10 3,67 8 0 8,00 2 5 0,33 3 6 1,00 6 8 3,33 8 9 5,00 34 38 21,33 265,247 6 41 366 1782 49815
% 54

42 258 ÖZGE PAPUR 7A 14 6 12,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 37 53 19,33 264,472 8 42 369 1792 50263
% 54

43 615 YUNUS ŞAH* 7B 10 9 7,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 7 9 4,00 4 10 0,67 35 44 20,34 263,404 4 43 375 1811 50806
% 55

44 211 HAYRÜNİSA  İLMAN 7E 9 4 7,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 8 11 4,33 6 13 1,67 32 48 16,00 261,164 7 44 383 1845 52067
% 56

45 158 EREN İNAN 7F 8 7 5,67 4 2 3,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 6 10 2,67 33 33 22,00 260,787 7 45 384 1850 52255
% 56

46 257 ÖMER FARUK ARAS 7D 12 6 10,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 6 -1,00 6 7 3,67 31 37 18,68 257,072 11 46 398 1923 54348
% 58

47 205 GÜLÇİN HOTHOT  10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 35 55 16,67 256,261 5 47 403 1941 54864
% 59

48 480 NEHİR AYTAŞ 7B 11 9 8,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 4 12 0,00 8 12 4,00 35 50 18,33 255,491 5 48 405 1957 55314
% 60

49 141 ENES MUHAMMED DİNÇ7E 10 7 7,67 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 3 17 -2,67 7 12 3,00 39 46 23,67 253,283 8 49 412 2012 56555
% 61

50 606 İHSAN MURAT 7F 9 7 6,67 4 3 3,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 7 9 4,00 29 38 16,34 252,719 8 50 414 2027 56877
% 61

51 0 SELAHADİN GÜRIER 7F 6 6 4,00 2 6 0,00 3 6 1,00 1 1 0,67 6 2 5,33 5 9 2,00 23 30 13,00 251,943 9 51 417 2043 57324
% 62

52 54 BATUHAN  GAZİOĞLU 7B 10 10 6,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 14 1,33 6 14 1,33 36 54 18,00 251,632 6 52 419 2045 57500
% 62

53 119 EMİR EFE COŞKUN 7A 12 8 9,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 30 52 12,66 250,195 9 53 431 2081 58329
% 63

54 603 MERVE GÜVEN 7E 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 9 11 5,33 36 54 18,00 249,379 9 54 433 2094 58829
% 63

55 313 HAKTANEFEKABAN 7B 8 12 4,00 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 6 14 1,33 7 13 2,67 35 54 17,00 246,607 7 55 442 2133 60460
% 65

56 171 ESMA ERGÜ N 7A 9 9 6,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 2 4 0,67 6 7 3,67 27 39 14,01 246,337 10 56 444 2141 60611
% 65

57 116 ELİF HANZADE AYDIN 7B 9 10 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 0 6 -2,00 8 11 4,33 33 41 19,34 245,991 8 57 445 2145 60816
% 65

58 0 * * 7B 9 11 5,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 11 4,33 33 56 14,33 244,900 9 58 450 2164 61481
% 66

59 44 AYŞEGÜL YOLAL 7E 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 34 56 15,33 244,553 10 59 452 2171 61701
% 66

60 608 HELİN KANDEMİR 7C 9 10 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 7 11 3,33 33 54 15,00 244,311 6 60 455 2181 61842
% 67

61 246 MİRAY YÜRE 7C 11 6 9,00 3 4 1,67 4 4 2,67 5 3 4,00 2 18 -4,00 7 9 4,00 32 44 17,34 243,681 7 61 458 2193 62264
% 67

62 457 HAMZA KABAN 7B 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 37 53 19,33 243,605 10 62 459 2195 62305
% 67

63 247 MUHAMMED KAZAK 7C 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 8 10 4,67 28 55 9,66 242,267 8 63 462 2220 63089
% 68

64 291 ZEYNEP SEVGİ 7F 4 6 2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 2 9 -1,00 11 8 8,33 25 33 13,99 241,778 10 64 463 2226 63393
% 68

65 514 EMRE KARABIYIK 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 34 56 15,34 239,195 11 65 468 2271 64903
% 70

66 5650 İREMA Y 7D 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 239,080 12 66 471 2274 64977
% 70
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67 503 MÜCAHİ TFIRAT 7C 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 12 8 9,33 30 60 9,99 238,239 9 67 473 2290 65476
% 70

68 166 ERVA SU YAKUT 7B 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 32 58 12,67 237,663 12 68 474 2298 65803
% 71

69 84 ECRİN DAMLA KAYA 7B 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 32 58 12,66 235,403 13 69 481 2350 67103
% 72

70 280 YİĞİT YARŞIBAŞ 7D 2 6 0,00 0 1 -0,33 3 1 2,67 1 2 0,33 4 5 2,33 6 3 5,00 16 18 10,00 234,353 13 70 483 2376 67720
% 73

71 622 SUDENAZ SÖNMEZ 7A 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 8 -1,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 26 63 5,00 234,261 11 71 484 2377 67767
% 73

72 207 HASRT B AŞKARA 7E 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 31 59 11,34 233,609 11 72 489 2386 68144
% 73

73 542 MUSTAFA KUBAT 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 31 59 11,33 232,712 10 73 493 2405 68676
% 74

74 261 RABİA NUR ORTAŞ 7E 8 8 5,33 4 3 3,00 4 5 2,33 4 4 2,67 3 10 -0,33 4 12 0,00 27 42 13,00 232,313 12 74 495 2414 68912
% 74

75 523 ZEHRA TAYFUR 7C 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 31 59 11,33 231,016 11 75 497 2436 69644
% 75

76 281 YİĞİT CAN ATASO Y 7F 4 14 -0,67 2 6 0,00 3 6 1,00 4 3 3,00 5 9 2,00 7 8 4,33 25 46 9,66 229,501 11 76 501 2452 70532
% 76

77 274 YAĞIZ CAN TOPLAMA 7C 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 3 5,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 59 10,34 227,082 12 77 510 2491 71957
% 77

78 204 GÜLBAHAR KAYDU     Ü7E 3 9 0,00 0 6 -2,00 2 5 0,33 2 5 0,33 7 13 2,67 8 11 4,33 22 49 5,66 226,742 13 78 514 2500 72142
% 78

79 564 EREN KARABAĞ 7D 10 10 6,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 15 -1,00 6 14 1,33 28 61 7,66 226,613 14 79 515 2501 72220
% 78

80 0 **NN 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 5 15 0,00 28 62 7,34 226,416 12 80 516 2504 72340
% 78

81 200 FUNDA AK 7E 3 14 -1,67 3 6 1,00 3 7 0,67 0 9 -3,00 5 14 0,33 11 7 8,67 25 57 6,00 225,520 14 81 519 2519 72856
% 78

82 452 EDANUR ZENGİN 7B 6 14 1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 30 60 10,00 225,441 14 82 520 2520 72921
% 78

83 0 *A  *              Ç 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 12 3,00 7 13 2,67 25 64 3,67 224,627 13 83 524 2543 73395
% 79

84 302 BEYTULLAH 7C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 28 62 7,34 223,845 13 84 526 2554 73838
% 79

85 2263 REVAN ELFARİS 7F 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 7 13 2,67 5 15 0,00 31 59 11,35 223,332 12 85 528 2563 74113
% 80

86 600 NURB*U      **  * CI 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 28 62 7,34 222,436 15 86 530 2582 74606
% 80

87 73 AKİF ENSAR BABAT 7C 7 13 2,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 13 1,67 27 61 6,67 220,822 14 87 536 2609 75513
% 81

88 248 MUHAMMET SAMETGÜNDER7F 7 11 3,33 2 6 0,00 4 6 2,00 3 4 1,67 3 13 -1,33 5 10 1,67 24 50 7,34 218,459 13 88 546 2650 76874
% 83

89 601 MUSTAFA KARGI 7C 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 25 65 3,33 218,231 15 89 548 2658 77013
% 83

90 212 HAYR *NİSA BODUR 7F 4 11 0,33 4 4 2,67 5 5 3,33 4 5 2,33 0 6 -2,00 5 5 3,33 22 36 9,99 217,509 14 90 549 2663 77455
% 83

91 408 BEYZANURYULUU 7D 4 14 -0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 6 13 1,67 26 49 9,66 216,568 15 91 554 2679 77945
% 84

92 16100 EREN ŞEN 7E 5 10 1,67 3 4 1,67 0 8 -2,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 6 12 2,00 19 54 1,01 215,496 15 92 556 2692 78507
% 85

93 632 GÜLSÜM AZARAK 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 12 3,00 27 62 6,34 214,250 16 93 559 2714 79165
% 85

94 251 MUSTAF*ÖSE 7F 9 9 6,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 2 6 0,00 2 13 -2,33 18 41 4,33 212,968 15 94 563 2731 79846
% 86

95 266 SELİM YİĞİT TUNA 7E 7 11 3,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 5 14 0,33 24 61 3,66 206,699 16 95 572 2814 83122
% 89

96 239 MEHMETCANDİNÇ 7F 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 15 -1,00 6 14 1,33 25 64 3,67 205,292 16 96 576 2829 83779
% 90

97 98 EFSA İKBAL AYDIN 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 204,308 16 97 578 2845 84226
% 91

98 527 MUSTAFA ERKMEN 7A 5 15 0,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 9 11 5,33 20 70 -3,33 201,405 14 98 582 2874 85538
% 92

99 518 MEYS HACMAHAMUD 7E 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 22 68 -0,68 200,091 17 99 586 2881 86058
% 93
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100 556 L E V E N T A Z 7F 4 12 0,00 4 4 2,67 4 3 3,00 1 6 -1,00 0 9 -3,00 3 4 1,67 16 38 3,34 199,477 17 100 588 2886 86340
% 93

101 0 *** 7F 9 11 5,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 24 65 2,33 198,804 18 101 590 2896 86592
% 93

102 621 NAZİRA HAÇHANAN 7C 10 10 6,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 197,895 17 102 592 2908 86937
% 94

103 227 İ      RMRTE *L 7C 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 27 63 6,00 196,384 18 103 595 2916 87448
% 94

104 71 DİYAR YAVUZ 7E 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 194,347 18 104 596 2935 88129
% 95

105 260 ÖZNUR GÜREL 7F 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 18 -4,00 5 14 0,33 24 65 2,33 193,755 19 105 597 2937 88323
% 95

106 231 KAAN CAN DOGAN 7D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 19 61 -1,34 193,589 17 106 598 2940 88392
% 95

107 631 YİĞİT OSMAN BAKAR 7E 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 20 70 -3,34 188,944 19 107 605 2969 89669
% 97

108 79 ECRİN ALEMDAR 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 20 70 -3,34 186,367 19 108 607 2987 90207
% 97

109 67 CEREN DEMİRTAŞ 7E 3 17 -2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 13 0,67 2 17 -3,67 20 67 -2,34 184,934 20 109 610 2995 90492
% 97

110 65 CANSU DİNÇ 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 63 -4,00 184,930 21 110 611 2996 90496
% 97

111 633 BURAKCAN KARADAŞ 7C 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 19 -5,33 20 70 -3,33 182,211 20 111 612 3005 90981
% 98

112 240 MELA  BODUR 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 20 70 -3,33 181,407 22 112 614 3009 91089
% 98

113 515 TANER KAYA 7F 3 17 -2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 14 76 -11,34171,423 20 113 620 3035 92044
% 99

114 652 HÜSEYİN BAICAN 7E 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 17 73 -7,34 170,475 23 114 621 3037 92101
% 99

115 249 MURAT CA ÇIRAK 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 19 -5,33 4 16 -1,33 16 74 -8,65 165,388 16 115 623 3041 92280
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG 115 623 3056 92904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,60 5 4 3,19 4 5 2,37 5 3 3,66 6 8 3,94 8 9 5,45 38 37 26,21 283,440

Okul Ortalaması 9 10 5,56 4 5 2,37 4 6 1,75 5 4 3,30 5 11 1,34 7 11 3,59 34 47 17,91 253,620

SINIF:  

KATILIMLAR

1 605 DUYGU TUANA AL UN  12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 11 4 9,67 9 10 5,67 53 31 42,68 334,104 1 9 160 703 21220
% 23

2 45 AZRA TUNÇ  13 7 10,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 0 9,00 6 5 4,33 5 4 3,67 45 23 37,34 306,801 2 16 226 1030 30370
% 33

3 196 EYMEN TAŞKIN  12 8 9,33 8 1 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 8 1,33 10 10 6,67 50 31 39,67 304,219 3 19 235 1060 31377
% 34

4 271 TAHA YALDIZ  12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 43 47 27,34 272,525 4 35 343 1617 45905
% 49

5 205 GÜLÇİN HOTHOT  10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 35 55 16,67 256,261 5 47 403 1941 54864
% 59

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG 115 623 3056 92904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,60 5 4 3,19 4 5 2,37 5 3 3,66 6 8 3,94 8 9 5,45 38 37 26,21 283,440

Okul Ortalaması 9 10 5,56 4 5 2,37 4 6 1,75 5 4 3,30 5 11 1,34 7 11 3,59 34 47 17,91 253,620

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 391 DİYAR KALAY 7A 15 3 14,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 7 9,67 63 19 56,67 380,304 1 2 79 335 10488
% 11

2 101 ELANUR KA * 7A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 4 6,67 15 4 13,67 63 18 57,01 373,602 2 3 84 372 11771
% 13

3 277 YASEMİN BABAT 7A 11 8 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 5 2,33 4 2 3,33 13 4 11,67 44 27 34,99 311,738 3 13 205 964 28498
% 31

4 72 DOĞA NEHİR ELMAS 7A 10 5 8,33 4 3 3,00 2 3 1,00 9 1 8,67 5 3 4,00 9 6 7,00 39 21 32,00 298,244 4 22 258 1165 33827
% 36

5 99 ELANUR TEZEL 7A 13 6 11,00 4 6 2,00 6 3 5,00 7 3 6,00 3 14 -1,67 13 5 11,33 46 37 33,66 297,684 5 23 261 1172 34044
% 37

6 427 YAĞMUR NİSA CAN 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 11 9 8,00 7 13 2,67 40 50 23,33 287,943 6 30 299 1350 38300
% 41

7 0 SÜMEYRA BAŞ 7A 11 9 8,00 3 7 0,67 5 4 3,67 5 4 3,67 3 9 0,00 12 2 11,33 39 35 27,34 286,083 7 31 307 1371 39179
% 42

8 258 ÖZGE PAPUR 7A 14 6 12,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 37 53 19,33 264,472 8 42 369 1792 50263
% 54

9 119 EMİR EFE COŞKUN 7A 12 8 9,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 30 52 12,66 250,195 9 53 431 2081 58329
% 63

10 171 ESMA ERGÜ N 7A 9 9 6,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 2 4 0,67 6 7 3,67 27 39 14,01 246,337 10 56 444 2141 60611
% 65

11 622 SUDENAZ SÖNMEZ 7A 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 8 -1,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 26 63 5,00 234,261 11 71 484 2377 67767
% 73

12 0 **NN 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 5 15 0,00 28 62 7,34 226,416 12 80 516 2504 72340
% 78

13 0 *A  *              Ç 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 12 3,00 7 13 2,67 25 64 3,67 224,627 13 83 524 2543 73395
% 79

14 527 MUSTAFA ERKMEN 7A 5 15 0,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 9 11 5,33 20 70 -3,33 201,405 14 98 582 2874 85538
% 92

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG 115 623 3056 92904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,60 5 4 3,19 4 5 2,37 5 3 3,66 6 8 3,94 8 9 5,45 38 37 26,21 283,440

Okul Ortalaması 9 10 5,56 4 5 2,37 4 6 1,75 5 4 3,30 5 11 1,34 7 11 3,59 34 47 17,91 253,620

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 273 UFUK EFE ESEN 7B 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 11 5,33 49 31 38,67 308,932 1 15 215 996 29549
% 32

2 49 BAHARTÜRKMEN 7B 11 5 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 13 1,67 7 13 2,67 40 45 25,00 272,671 2 34 342 1613 45838
% 49

3 163 EREN TURGUTTAŞ 7B 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 14 1,33 6 14 1,33 44 46 28,66 266,013 3 40 363 1755 49377
% 53

4 615 YUNUS ŞAH* 7B 10 9 7,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 7 9 4,00 4 10 0,67 35 44 20,34 263,404 4 43 375 1811 50806
% 55

5 480 NEHİR AYTAŞ 7B 11 9 8,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 4 12 0,00 8 12 4,00 35 50 18,33 255,491 5 48 405 1957 55314
% 60

6 54 BATUHAN  GAZİOĞLU 7B 10 10 6,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 14 1,33 6 14 1,33 36 54 18,00 251,632 6 52 419 2045 57500
% 62

7 313 HAKTANEFEKABAN 7B 8 12 4,00 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 6 14 1,33 7 13 2,67 35 54 17,00 246,607 7 55 442 2133 60460
% 65

8 116 ELİF HANZADE AYDIN 7B 9 10 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 0 6 -2,00 8 11 4,33 33 41 19,34 245,991 8 57 445 2145 60816
% 65

9 0 * * 7B 9 11 5,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 11 4,33 33 56 14,33 244,900 9 58 450 2164 61481
% 66

10 457 HAMZA KABAN 7B 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 37 53 19,33 243,605 10 62 459 2195 62305
% 67

11 514 EMRE KARABIYIK 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 34 56 15,34 239,195 11 65 468 2271 64903
% 70

12 166 ERVA SU YAKUT 7B 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 32 58 12,67 237,663 12 68 474 2298 65803
% 71

13 84 ECRİN DAMLA KAYA 7B 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 32 58 12,66 235,403 13 69 481 2350 67103
% 72

14 452 EDANUR ZENGİN 7B 6 14 1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 30 60 10,00 225,441 14 82 520 2520 72921
% 78

15 600 NURB*U      **  * CI 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 28 62 7,34 222,436 15 86 530 2582 74606
% 80

16 249 MURAT CA ÇIRAK 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 19 -5,33 4 16 -1,33 16 74 -8,65 165,388 16 115 623 3041 92280
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG 115 623 3056 92904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,60 5 4 3,19 4 5 2,37 5 3 3,66 6 8 3,94 8 9 5,45 38 37 26,21 283,440

Okul Ortalaması 9 10 5,56 4 5 2,37 4 6 1,75 5 4 3,30 5 11 1,34 7 11 3,59 34 47 17,91 253,620

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 301 ABDULBAKİ SAMETKAYAN7C 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 10 0 10,00 10 3 9,00 12 7 9,67 52 30 42,00 332,730 1 10 164 718 21592
% 23

2 228 İREM SU ÇAKAN 7C 15 5 13,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 8 3,33 9 10 5,67 45 38 32,33 305,687 2 18 230 1044 30807
% 33

3 270 Ş NİSA YILDIZ 7C 12 6 10,00 4 5 2,33 4 4 2,67 5 3 4,00 7 7 4,67 9 7 6,67 41 32 30,34 301,314 3 21 248 1114 32538
% 35

4 58 BEYZA SARI 7C 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 14 1,33 9 11 5,33 45 45 29,99 288,451 4 29 298 1339 38071
% 41

5 5 N İ S A T U T A R 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 14 0,33 10 9 7,00 41 47 25,33 271,864 5 36 344 1631 46262
% 50

6 608 HELİN KANDEMİR 7C 9 10 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 7 11 3,33 33 54 15,00 244,311 6 60 455 2181 61842
% 67

7 246 MİRAY YÜRE 7C 11 6 9,00 3 4 1,67 4 4 2,67 5 3 4,00 2 18 -4,00 7 9 4,00 32 44 17,34 243,681 7 61 458 2193 62264
% 67

8 247 MUHAMMED KAZAK 7C 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 8 10 4,67 28 55 9,66 242,267 8 63 462 2220 63089
% 68

9 503 MÜCAHİ TFIRAT 7C 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 12 8 9,33 30 60 9,99 238,239 9 67 473 2290 65476
% 70

10 542 MUSTAFA KUBAT 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 31 59 11,33 232,712 10 73 493 2405 68676
% 74

11 523 ZEHRA TAYFUR 7C 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 31 59 11,33 231,016 11 75 497 2436 69644
% 75

12 274 YAĞIZ CAN TOPLAMA 7C 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 3 5,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 59 10,34 227,082 12 77 510 2491 71957
% 77

13 302 BEYTULLAH 7C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 28 62 7,34 223,845 13 84 526 2554 73838
% 79

14 73 AKİF ENSAR BABAT 7C 7 13 2,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 13 1,67 27 61 6,67 220,822 14 87 536 2609 75513
% 81

15 601 MUSTAFA KARGI 7C 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 25 65 3,33 218,231 15 89 548 2658 77013
% 83

16 98 EFSA İKBAL AYDIN 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 204,308 16 97 578 2845 84226
% 91

17 621 NAZİRA HAÇHANAN 7C 10 10 6,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 197,895 17 102 592 2908 86937
% 94

18 227 İ      RMRTE *L 7C 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 27 63 6,00 196,384 18 103 595 2916 87448
% 94

19 79 ECRİN ALEMDAR 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 20 70 -3,34 186,367 19 108 607 2987 90207
% 97

20 633 BURAKCAN KARADAŞ 7C 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 19 -5,33 20 70 -3,33 182,211 20 111 612 3005 90981
% 98
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG 115 623 3056 92904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,60 5 4 3,19 4 5 2,37 5 3 3,66 6 8 3,94 8 9 5,45 38 37 26,21 283,440

Okul Ortalaması 9 10 5,56 4 5 2,37 4 6 1,75 5 4 3,30 5 11 1,34 7 11 3,59 34 47 17,91 253,620

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 524 BÜŞRA KOÇ 7D 16 3 15,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 12 1 11,67 14 4 12,67 68 11 64,35 404,005 1 1 43 203 6576
% 7,08

2 404 AHMET SEFA GELEN 7D 15 5 13,33 5 4 3,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 1 10,67 10 6 8,00 59 18 53,00 368,030 2 4 98 424 12945
% 14

3 267 SERTAÇ ADIYAMAN 7D 13 3 12,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 11 4 9,67 55 13 50,67 352,214 3 5 123 534 16448
% 18

4 206 HASANDORUKT AN 7D 12 5 10,33 8 1 7,67 5 5 3,33 7 1 6,67 5 2 4,33 10 9 7,00 47 23 39,33 316,660 4 12 193 903 26708
% 29

5 224 İLKNUR GÜL GÜLEÇ 7D 9 3 8,00 4 1 3,67 4 4 2,67 4 1 3,67 5 1 4,67 11 1 10,67 37 11 33,35 310,150 5 14 210 976 29085
% 31

6 232 KADİR EREN MARMARA7D 12 7 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,33 7 9 4,00 48 22 40,67 304,008 6 20 237 1063 31481
% 34

7 629 HACER ERÖÖR 7D 14 5 12,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 6 3 5,00 7 11 3,33 9 11 5,33 42 44 27,33 294,531 7 25 273 1233 35370
% 38

8 338 EBRAR BALAY 7D 12 8 9,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 8 3,33 8 12 4,00 45 39 31,99 292,283 8 27 281 1273 36334
% 39

9 287 YUSUF YILMA Z 7D 6 8 3,33 3 4 1,67 3 4 1,67 7 1 6,67 6 6 4,00 9 3 8,00 34 26 25,34 278,163 9 32 323 1503 43046
% 46

10 81 ECRİN ATALAY 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 8 1,33 8 12 4,00 40 42 25,99 266,807 10 38 359 1734 48925
% 53

11 257 ÖMER FARUK ARAS 7D 12 6 10,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 6 -1,00 6 7 3,67 31 37 18,68 257,072 11 46 398 1923 54348
% 58

12 5650 İREMA Y 7D 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 239,080 12 66 471 2274 64977
% 70

13 280 YİĞİT YARŞIBAŞ 7D 2 6 0,00 0 1 -0,33 3 1 2,67 1 2 0,33 4 5 2,33 6 3 5,00 16 18 10,00 234,353 13 70 483 2376 67720
% 73

14 564 EREN KARABAĞ 7D 10 10 6,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 15 -1,00 6 14 1,33 28 61 7,66 226,613 14 79 515 2501 72220
% 78

15 408 BEYZANURYULUU 7D 4 14 -0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 6 13 1,67 26 49 9,66 216,568 15 91 554 2679 77945
% 84

16 632 GÜLSÜM AZARAK 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 12 3,00 27 62 6,34 214,250 16 93 559 2714 79165
% 85

17 231 KAAN CAN DOGAN 7D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 19 61 -1,34 193,589 17 106 598 2940 88392
% 95

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG 115 623 3056 92904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,60 5 4 3,19 4 5 2,37 5 3 3,66 6 8 3,94 8 9 5,45 38 37 26,21 283,440

Okul Ortalaması 9 10 5,56 4 5 2,37 4 6 1,75 5 4 3,30 5 11 1,34 7 11 3,59 34 47 17,91 253,620

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 322 NİSA IRMAK SEVİMLİ 7E 16 4 14,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 10 5 8,33 7 5 5,33 52 25 43,66 343,189 1 6 140 605 18675
% 20

2 643 AHMET YASİN  *MAN 7E 14 4 12,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 13 6 11,00 51 36 39,00 337,460 2 7 149 659 20236
% 22

3 250 M EMİN TÜRKMENOĞLU7E 13 7 10,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 3 5,00 9 11 5,33 14 6 12,00 54 35 42,33 336,100 3 8 152 675 20639
% 22

4 202 FURKANYAKUT 7E 10 7 7,67 5 4 3,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 10 8 7,33 41 33 30,00 292,548 4 26 278 1269 36234
% 39

5 334 MEHMET YÜCE 7E 10 4 8,67 7 1 6,67 4 5 2,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 12 7 9,67 40 40 26,67 275,070 5 33 333 1566 44568
% 48

6 8 ROJBİN İNEÇ 7E 11 6 9,00 1 5 -0,67 3 4 1,67 4 5 2,33 6 14 1,33 9 11 5,33 34 45 18,99 266,628 6 39 360 1737 49031
% 53

7 211 HAYRÜNİSA  İLMAN 7E 9 4 7,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 8 11 4,33 6 13 1,67 32 48 16,00 261,164 7 44 383 1845 52067
% 56

8 141 ENES MUHAMMED DİNÇ7E 10 7 7,67 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 3 17 -2,67 7 12 3,00 39 46 23,67 253,283 8 49 412 2012 56555
% 61

9 603 MERVE GÜVEN 7E 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 9 11 5,33 36 54 18,00 249,379 9 54 433 2094 58829
% 63

10 44 AYŞEGÜL YOLAL 7E 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 34 56 15,33 244,553 10 59 452 2171 61701
% 66

11 207 HASRT B AŞKARA 7E 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 31 59 11,34 233,609 11 72 489 2386 68144
% 73

12 261 RABİA NUR ORTAŞ 7E 8 8 5,33 4 3 3,00 4 5 2,33 4 4 2,67 3 10 -0,33 4 12 0,00 27 42 13,00 232,313 12 74 495 2414 68912
% 74

13 204 GÜLBAHAR KAYDU     Ü7E 3 9 0,00 0 6 -2,00 2 5 0,33 2 5 0,33 7 13 2,67 8 11 4,33 22 49 5,66 226,742 13 78 514 2500 72142
% 78

14 200 FUNDA AK 7E 3 14 -1,67 3 6 1,00 3 7 0,67 0 9 -3,00 5 14 0,33 11 7 8,67 25 57 6,00 225,520 14 81 519 2519 72856
% 78

15 16100 EREN ŞEN 7E 5 10 1,67 3 4 1,67 0 8 -2,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 6 12 2,00 19 54 1,01 215,496 15 92 556 2692 78507
% 85

16 266 SELİM YİĞİT TUNA 7E 7 11 3,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 5 14 0,33 24 61 3,66 206,699 16 95 572 2814 83122
% 89

17 518 MEYS HACMAHAMUD 7E 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 22 68 -0,68 200,091 17 99 586 2881 86058
% 93

18 71 DİYAR YAVUZ 7E 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 194,347 18 104 596 2935 88129
% 95

19 631 YİĞİT OSMAN BAKAR 7E 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 20 70 -3,34 188,944 19 107 605 2969 89669
% 97

20 67 CEREN DEMİRTAŞ 7E 3 17 -2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 13 0,67 2 17 -3,67 20 67 -2,34 184,934 20 109 610 2995 90492
% 97

21 65 CANSU DİNÇ 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 17 63 -4,00 184,930 21 110 611 2996 90496
% 97

22 240 MELA  BODUR 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 20 70 -3,33 181,407 22 112 614 3009 91089
% 98

23 652 HÜSEYİN BAICAN 7E 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 17 73 -7,34 170,475 23 114 621 3037 92101
% 99
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7F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ KÖRFEZ Uluğbey Ortaokulu 7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG 115 623 3056 92904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,60 5 4 3,19 4 5 2,37 5 3 3,66 6 8 3,94 8 9 5,45 38 37 26,21 283,440

Okul Ortalaması 9 10 5,56 4 5 2,37 4 6 1,75 5 4 3,30 5 11 1,34 7 11 3,59 34 47 17,91 253,620

SINIF: 7F

KATILIMLAR

1 223 İKRAÇİSEMSÜER E 7F 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 10 1,67 9 11 5,33 54 31 43,66 318,179 1 11 187 889 26205
% 28

2 400 MENDERES METİN ORAN7F 11 8 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 9 2,00 11 9 8,00 50 33 39,00 305,744 2 17 229 1043 30783
% 33

3 295 ZÜMRÜT TUANATÜRKMEN7F 9 7 6,67 5 4 3,67 4 4 2,67 2 5 0,33 8 4 6,67 9 6 7,00 37 30 27,01 296,119 3 24 266 1200 34709
% 37

4 288 ZEHRA CEYLİN CİMŞİT 7F 13 4 11,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 46 41 32,34 291,040 4 28 286 1298 36912
% 40

5 28 AMİNE YAREN BODUR 7F 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 12 4,00 6 11 2,33 38 49 21,67 267,968 5 37 354 1709 48333
% 52

6 268 S YAM *   U NEFN  * 7F 7 10 3,67 8 0 8,00 2 5 0,33 3 6 1,00 6 8 3,33 8 9 5,00 34 38 21,33 265,247 6 41 366 1782 49815
% 54

7 158 EREN İNAN 7F 8 7 5,67 4 2 3,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 6 10 2,67 33 33 22,00 260,787 7 45 384 1850 52255
% 56

8 606 İHSAN MURAT 7F 9 7 6,67 4 3 3,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 7 9 4,00 29 38 16,34 252,719 8 50 414 2027 56877
% 61

9 0 SELAHADİN GÜRIER 7F 6 6 4,00 2 6 0,00 3 6 1,00 1 1 0,67 6 2 5,33 5 9 2,00 23 30 13,00 251,943 9 51 417 2043 57324
% 62

10 291 ZEYNEP SEVGİ 7F 4 6 2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 2 9 -1,00 11 8 8,33 25 33 13,99 241,778 10 64 463 2226 63393
% 68

11 281 YİĞİT CAN ATASO Y 7F 4 14 -0,67 2 6 0,00 3 6 1,00 4 3 3,00 5 9 2,00 7 8 4,33 25 46 9,66 229,501 11 76 501 2452 70532
% 76

12 2263 REVAN ELFARİS 7F 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 7 13 2,67 5 15 0,00 31 59 11,35 223,332 12 85 528 2563 74113
% 80

13 248 MUHAMMET SAMETGÜNDER7F 7 11 3,33 2 6 0,00 4 6 2,00 3 4 1,67 3 13 -1,33 5 10 1,67 24 50 7,34 218,459 13 88 546 2650 76874
% 83

14 212 HAYR *NİSA BODUR 7F 4 11 0,33 4 4 2,67 5 5 3,33 4 5 2,33 0 6 -2,00 5 5 3,33 22 36 9,99 217,509 14 90 549 2663 77455
% 83

15 251 MUSTAF*ÖSE 7F 9 9 6,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 2 6 0,00 2 13 -2,33 18 41 4,33 212,968 15 94 563 2731 79846
% 86

16 239 MEHMETCANDİNÇ 7F 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 15 -1,00 6 14 1,33 25 64 3,67 205,292 16 96 576 2829 83779
% 90

17 556 L E V E N T A Z 7F 4 12 0,00 4 4 2,67 4 3 3,00 1 6 -1,00 0 9 -3,00 3 4 1,67 16 38 3,34 199,477 17 100 588 2886 86340
% 93

18 0 *** 7F 9 11 5,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 24 65 2,33 198,804 18 101 590 2896 86592
% 93

19 260 ÖZNUR GÜREL 7F 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 18 -4,00 5 14 0,33 24 65 2,33 193,755 19 105 597 2937 88323
% 95

20 515 TANER KAYA 7F 3 17 -2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 14 76 -11,34171,423 20 113 620 3035 92044
% 99
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BÜŞRA KOÇ

Uluğbey Ortaokulu - 7D

7. SINIF MOZAİK YAYINLARI
TG

2022-2023 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 7. sınıflar arasında, kurumunuzda

1. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

1



DİYAR KALAY

Uluğbey Ortaokulu - 7A

7. SINIF MOZAİK YAYINLARI
TG

2022-2023 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 7. sınıflar arasında, kurumunuzda

2. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

2



ELANUR KA *

Uluğbey Ortaokulu - 7A

7. SINIF MOZAİK YAYINLARI
TG

2022-2023 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 7. sınıflar arasında, kurumunuzda

3. oldunuz.
Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

3



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

306,801 32,69
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

   -  45
AZRA TUNÇ

90 45 23 22 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 226 1030 30370 % 32,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBABBCdDADDdbDdBbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbACAcCCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DC caAcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAAD ACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız  cB  D Caaa c AAC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CcB  dBC   Dbd      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

334,104 22,84
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

   -  605
DUYGU TUANA AL UN

90 53 31 6 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 160 703 21220 % 22,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBABaCCbcaaCbDbBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDbdcBCCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCCdaAbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADcACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız a BDBDACcd  DbAAC  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CcBCadBdDbcDb cDdbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

304,219 33,77
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

   -  196
EYMEN TAŞKIN

90 50 31 9 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 19 235 1060 31377 % 33,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCBccdCCDADDdbDCBdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDACcB CDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCCdDAbaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADdACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız abB  b d d Bc A b bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dABaDABCccdDddcDCbCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

256,261 59,05
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

   -  205
GÜLÇİN HOTHOT

90 35 55 0 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 47 403 1941 54864 % 59,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cbaABddCDADbCaDdBcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dbcCbdaCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCCdbAcdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BacbcBACCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bAdbBbcdaBaBDbcdaBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CdBaabBdcDBcbaaDabCb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

272,525 49,41
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

   -  271
TAHA YALDIZ

90 43 47 0 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 343 1617 45905 % 49,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBABaCCDAabdaDaBcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDACcBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCadDAcBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız dDAccBAaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız abBcBDAacBddcbbdaBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CbadccadcbdDbadcacCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

226,416 77,87
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  0
**NN

90 28 62 0 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 80 516 2504 72340 % 77,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cabcdaabbaCdAbAdCBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BdCbCacbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cbcdacbcAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız dBcbcADBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cbbcdabacAbBCdbABcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCcbdcbCabdaCbdcdbcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

224,627 79,00
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  0
*A  *              Ç

90 25 64 1 3 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 83 524 2543 73395 % 79,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abdDAcDbacCacacbCdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BadDCdcbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız daadCdabcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız bcaDbcbdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız AbDdbacCAdbB* bAcbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız adacdbdCdDCaCdCAdCac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

380,304 11,29
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  391
DİYAR KALAY

90 63 19 8 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 79 335 10488 % 11,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız  CBAB CCDADDCbDbBcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDAdABCbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DdCdDAABdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız D B BDAC d BD AAaBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız C BbDcBdcDcDbbBDCDCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

298,244 36,41
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  72
DOĞA NEHİR ELMAS

90 39 21 30 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 258 1165 33827 % 36,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız  CBABBbdDADDd Db c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbbC B  bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız  Cad c   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADdACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız D B d b   C a     CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız C BaaABd  ca CB CbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

373,602 12,67
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  101
ELANUR KA *

90 63 18 9 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 84 372 11771 % 12,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cCCDAaDCbDbBADAdCBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız aCCDCBDdCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACDCCdDAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDAADdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız  C cd b  Aa CAD B BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BbDDBDA BDCbCACAcbDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

297,684 36,64
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  99
ELANUR TEZEL

90 46 37 7 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 23 261 1172 34044 % 36,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız  bCDADDdbDCBAbcdCBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cCbaCdDbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız AC CdcDcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDcAacAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dCaaaac Acdabb Ad ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BaD cDdCB dDCACAdCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

250,195 62,78
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  119
EMİR EFE COŞKUN

90 30 52 8 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 53 431 2081 58329 % 62,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BCCDADaCbDCBdDdbbaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BabcbcDbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız caadCBDbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız dc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cacdbBDCdbdcbAcccacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCcbcbAddbbDbACdBacA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

246,337 65,24
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  171
ESMA ERGÜ N

90 27 39 24 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 444 2141 60611 % 65,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız aCbDAaD bb BAbccCBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız caCbCBbbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACaCdccc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CcdacAacAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız A  Bd c      b     c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BdaccDb  D DCdCd    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

201,405 92,07
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  527
MUSTAFA ERKMEN

90 20 70 0 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 98 582 2874 85538 % 92,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bdacdBabcADDbacdacaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDbbdcdbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız abdcbdcadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız dabcbdcdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DAcbdbcaDcbaadbcadCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CABaDAdbcbaDbaaDdbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

264,472 54,10
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  258
ÖZGE PAPUR

90 37 53 0 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 42 369 1792 50263 % 54,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cCBABcbbDADDCaDCBAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbbCABCdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız adCdacbcbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BabcacACCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız cbdaacAbDcbcDCbcacdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CABdcbBdbccDddcbabCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

234,261 72,94
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  622
SUDENAZ SÖNMEZ

90 26 63 1 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 71 484 2377 67767 % 72,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abCDcbadCbdBcDAAdBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız aadadBccab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız daabddcAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız adBcbdbdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız AbDdbaaCdcdcbAbAcDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız aCDaBDbdcbCDadbcaCDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

286,083 42,17
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  0
SÜMEYRA BAŞ

90 39 35 16 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 31 307 1371 39179 % 42,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCBcBcCCDADadaDaaAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız cbbdABaaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız bCCaaAAc C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BcAAbcAaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız   B  bd  d  aCdbdcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dAB D BCD  DcCB  DCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

287,943 41,23
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  427
YAĞMUR NİSA CAN

90 40 50 0 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 30 299 1350 38300 % 41,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız aCCDAaDdbDbBAabdCBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BCacdcDbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız baaCddDbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CcBacAbdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız AaaBdBDCdbdBCADcBadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BabccbdCBcabdcCdBCbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

311,738 30,67
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7A  -  277
YASEMİN BABAT

90 44 27 19 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 205 964 28498 % 30,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cCCDADaCaDbBc ccCBbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BaCDCBbAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACDddBacAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız Cc cbAbdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız       D      AD B dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCbDBDbC  C CACcBaDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

244,900 66,18
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  0
* *

90 33 56 1 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 58 450 2164 61481 % 66,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCBdBBbCDbaaabDbBAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbACdBaCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız cadBDcddba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız abdcDBcadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DcaDcbAdcBdacabddBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız abcaDAcCaDBDb cabDbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

272,671 49,34
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  49
BAHARTÜRKMEN

90 40 45 5 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 342 1613 45838 % 49,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız  CCDAa dbDbBA A CBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cCbaCBbAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACbCddDbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CcBDAAccAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACccddcCbdbcaAc dDaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız adcDcDbdBbdcCcdAdCDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

251,632 61,89
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  54
BATUHAN  GAZİOĞLU

90 36 54 0 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 52 419 2045 57500 % 61,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCdAaBbCDAaaCbDbBAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbAacBCdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız adbccAcBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDbAbdAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DABadbcCbdaBDdbbbaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dAadDdBdaacDbacaCbCd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

235,403 72,23
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  84
ECRİN DAMLA KAYA

90 32 58 0 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 69 481 2350 67103 % 72,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abCDbcaCaDdBAaAdbBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız aCdDCBacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız dabdCdDbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CaBDAdccAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACaBbcadbcacbbDdcbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BdaDacbdaDabbcCABdbb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

225,441 78,49
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  452
EDANUR ZENGİN

90 30 60 0 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 82 520 2520 72921 % 78,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cCBdaabCDAababDbdbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbACdBaCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız cadBDcddba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDbAbdcaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bcaDBbdaaBCcaddcaBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CbababcdbbaDcaBbCadd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

245,991 65,46
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  116
ELİF HANZADE AYDIN

90 33 41 16 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 57 445 2145 60816 % 65,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız  CBcadCdDAaDdbDbBAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbbddcdbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız cCCBaccBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADcACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 6 14 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız   d cb     ab   d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CdBbaccdcDBDcaB daCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

239,195 69,86
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  514
EMRE KARABIYIK

90 34 56 0 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 65 468 2271 64903 % 69,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abCDcabCaDbaADbdbBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız dCCaCdDACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bCaCacacbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBdbccbcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız caDadabbbAacdcbAdbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCaadDbaBcCbCcCABCDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

266,013 53,15
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  163
EREN TURGUTTAŞ

90 44 46 0 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 40 363 1755 49377 % 53,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız aCdDADDCbDbcAaccbaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cCCbCBDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACDbdaDAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDAADcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cdacCaDdAcbaabDcdaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BbcDacbadadDCAdcBabd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

237,663 70,83
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  166
ERVA SU YAKUT

90 32 58 0 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 68 474 2298 65803 % 70,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abCDAaabaDCBADAbdBbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cabDddDAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız dbDCddaAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız dcaDbAcBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cbDaCaDacdadbAcAcDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız abbcaDbCdcdcabCAcabd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

246,607 65,08
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  313
HAKTANEFEKABAN

90 35 54 1 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 55 442 2133 60460 % 65,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız AbBABaCCadaDbbcdBbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDACbaaCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız addcDA Bda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BbcAadACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız cdBaBccCadaBcdcbCcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CABCacBdcadabCBadbbc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

243,605 67,06
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  457
HAMZA KABAN

90 37 53 0 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 62 459 2195 62305 % 67,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cCCDAaaCbDbBAbbdCBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BCdDCBbAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bCaCbcbAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDbAbBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cCbdadcabbdcbAcAcbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız cdaDacAbcbdadbCAaCDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

165,388 99,33
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  249
MURAT CA ÇIRAK

90 16 74 0 -8 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 115 623 3041 92280 % 99,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bCBcaadaDbcbdacbdcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BcAdbBdbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız abddacbaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız dbcADabCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız acdbcadabadacdbAbddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız ddBbDccdbaaDcddbaaCd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

255,491 59,54
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  480
NEHİR AYTAŞ

90 35 50 5 18 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 48 405 1957 55314 % 59,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abCDAaDCaDbcAacACBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cbdcCcDbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cd CCcbdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDAAbcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACD dcbac a bbbAdc c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız cacDBadbBbCDCAbcBbbc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

222,436 80,30
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  600
NURB*U      **  * CI

90 28 62 0 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 86 530 2582 74606 % 80,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abdDAabdCDbdcDccdBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BadDCdDcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bacCbdbbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız aBabccbcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dCbBadcabcCddcbdBbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız aaDbBbcCaaaDdcCAdCaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

308,932 31,81
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  273
UFUK EFE ESEN

90 49 31 10 38 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 215 996 29549 % 31,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cCBAaaCdDADDCdbbcAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız *aACAcCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCaaDAbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADcACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız D c *DdC    D   CB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CbBCDABabDcDbddcdbCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

263,404 54,69
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7B  -  615
YUNUS ŞAH*

90 35 44 11 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 43 375 1811 50806 % 54,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCBAdBbCDAaa bDbBAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbAacBCdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız adbccccBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDbAbBAdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DcBDBDcCbdCdba d c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CbB cc  bDdadb  dbC 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

332,730 23,24
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  301
ABDULBAKİ SAMETKAYAN

90 52 30 8 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 164 718 21592 % 23,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız AbBABcbbbADcCaDbaADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız abACdcbCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız bdCBDAbdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız D BDBD   a BD A CcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CABbbABCbDdDdCBc DCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

220,822 81,28
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  73
AKİF ENSAR BABAT

90 27 61 2 6 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 87 536 2609 75513 % 81,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cCBAdBaCbbacdbcaBAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız aDACbBbd C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız cCbcbbAaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BcdbcabCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bcaDBcdbadCBcbdbCdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dbd cbaCcDaDcaBDCabc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

223,845 79,48
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  302
BEYTULLAH

90 28 62 0 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 84 526 2554 73838 % 79,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bCcAaBadcbDbaCadBbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız cDACbabCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCadaAbBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız ccdAbcAdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız adBDcbACacdBadbbdcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dABCacBdabdbcaabCaCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

288,451 40,98
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  58
BEYZA SARI

90 45 45 0 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 29 298 1339 38071 % 40,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BCCDADDaaDbBAabbCBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BadbCBbAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cCcCCaaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDdAaaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dCaBbcDacbCcbcbAdbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız cdaDBDcaBaaDbAdABCac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

182,211 97,93
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  633
BURAKCAN KARADAŞ

90 20 70 0 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 111 612 3005 90981 % 97,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız ddCbcDadbcaabDcACBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cabDbaDbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bacdaBacdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız adBDcAbdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız AdbcacDabcCabdDcabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız aCabdbcadbacdbabdabb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

186,367 97,10
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  79
ECRİN ALEMDAR

90 20 70 0 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 108 607 2987 90207 % 97,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız dbaDbaDdbDCBcacdCaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız adbcdBDdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bbcCddbAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CdcbAbacAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dbacdBabcddabcbdcaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız dabcacbCdadbacbdBdac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

204,308 90,66
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  98
EFSA İKBAL AYDIN

90 23 67 0 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 97 578 2845 84226 % 90,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bCBAcBCCabbcCdDdacac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız aadCdaaCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız abddadABbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız acdAacbbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız abcbdDbdcabdbdAcCadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız ddaCDAddabaaAaBDacab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

244,311 66,57
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  608
HELİN KANDEMİR

90 33 54 3 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 60 455 2181 61842 % 66,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız b BcBcCCDAabCaDbaAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız aDbdcBCbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız cCddDAcBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız caAdDaAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bAcadcdCcBbcbCbAddbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız acBCbAaCDbaccbBb  dA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

196,384 94,13
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  227
İ      RMRTE *L

90 27 63 0 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 103 595 2916 87448 % 94,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız aCCbdabdCaddbbddCBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız dCbbdBaACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bbaCdBDAAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBaDAAcBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız bbcdacDaccdabdacaDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız ddcaabbdBaCcCAbdBaac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

305,687 33,16
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  228
İREM SU ÇAKAN

90 45 38 7 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 18 230 1044 30807 % 33,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cCBABcCCDADDCbDCBcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız abAd*caaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız cCCdDAcBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BbdAadACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız   B  DbCD acc cbCcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız bABCDcdCDcaDcbc dbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

243,681 67,02
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  246
MİRAY YÜRE

90 32 44 14 17 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 61 458 2193 62264 % 67,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBAacaCD D CbDbBc A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız  cAdABbb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aC aaAbB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız ac A cACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bdcaBDdbacdaabcbdabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dABd  dCDc c CBbdaCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

238,239 70,48
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  503
MÜCAHİ TFIRAT

90 30 60 0 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 67 473 2290 65476 % 70,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCBbacabDcDbCabdcAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dabdAcbdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız abdcacdBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız cacAcBACbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız acBcdbdCacdaDbcbCdbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CABCbcBCDDBDAbdbbcCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

242,267 67,91
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  247
MUHAMMED KAZAK

90 28 55 7 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 63 462 2220 63089 % 67,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dbaABcbdDADabdcdcAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dcbddcaaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız bdCaadcBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BacdbaAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız  AB  bAC cdB CbcdabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dABCacBdDb b dBcdDCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

218,231 82,90
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  601
MUSTAFA KARGI

90 25 65 0 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 89 548 2658 77013 % 82,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BbdaADababdBAcbbdBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız dCbDbacbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız dbabbabddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız bcBDAcbdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cbcBadDbdAaBdbDcBccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCabcDdCcDbbddbAaacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

232,712 73,92
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  542
MUSTAFA KUBAT

90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 73 493 2405 68676 % 73,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BdbDbacddDCBdcAdaBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BadcadbcCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız dCadCBacAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBdccAaBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız babdCBaCdcbBdAcbcbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız adcadbcbBDCDCACbdacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

271,864 49,80
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  5
N İ S A T U T A R

90 41 47 2 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 344 1631 46262 % 49,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cCBAdadCDAaDaaDbaAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız daAdcBaCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız adCdDAcabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız dDAADdACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DcdDccd bdCabbddCabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dbBdadBdbcBDcCB CDCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

197,895 93,58
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  621
NAZİRA HAÇHANAN

90 22 68 0 -0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 102 592 2908 86937 % 93,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cabDADDCbDCBADdbbaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız aaCbdacbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cbadbccAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız bdBcAAcadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cbacddcacbdabcDcaaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız dabcdbdbBDabCbCdaacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

301,314 35,02
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  270
Ş NİSA YILDIZ

90 41 32 17 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 248 1114 32538 % 35,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız caCDAD CbDbBc AACBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BdC accAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız  CaC aaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBac A cAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dCacdcDC  d  Ab B BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız dCDcBDcCc d CAdbB D 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

227,082 77,45
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  274
YAĞIZ CAN TOPLAMA

90 30 59 1 10 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 77 510 2491 71957 % 77,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BaCabDDCdaCadbAdaBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız abdcaBbdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bdaCacbdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBdDAda AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACadbcadbcCabdbcaDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BdabcadCcbabCcdAaacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

231,016 74,96
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7C  -  523
ZEHRA TAYFUR

90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 75 497 2436 69644 % 74,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cCcABdaCDAabaaDacdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dc*CcBdacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız abCBDAAacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız cacADcACbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DAaacccdDdddadcddabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CdBdbABaDcaDcCcbaDCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

368,030 13,93
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  404
AHMET SEFA GELEN

90 59 18 13 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 98 424 12945 % 13,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız AaBABdCCDADDCbDCBbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDd dBaCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız bCCBDAABcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 1 8 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız D BDBD b BC D AA   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CABbD BCDcdD  d CbbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

216,568 83,90
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  408
BEYZANURYULUU

90 26 49 15 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 91 554 2679 77945 % 83,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bdBcaabbbADb babBda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dDb baCbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCCBaAcdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BbcADddaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız b daBbAbbc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dAdCaABdcccDdbB dbdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

404,005 7,08
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  524
BÜŞRA KOÇ

90 68 11 11 64 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 43 203 6576 % 7,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız  CBABdCCDADDCbDbBADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDACABCdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCCaDA BAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADdACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 1 7 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız D BDBD C B  aCAAC  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız   BCDABCbDBDbdBDCbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

292,283 39,11
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  338
EBRAR BALAY

90 45 39 6 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 27 281 1273 36334 % 39,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBABabCaADDbbDdBbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız aDdaAcddDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCdBcAbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDdADdACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bdBDBc   aC b AAd bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CcBCadBCbbdDdbdbdbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

266,807 52,66
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  81
ECRİN ATALAY

90 40 42 8 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 38 359 1734 48925 % 52,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abdDADDbbDdcbcbdCBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cddDCaDdaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACDCdBcAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDdADdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız    aC b  bd bAbdBD c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCbbdDbbdbd*CACcBCad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

226,613 77,74
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  564
EREN KARABAĞ

90 28 61 1 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 79 515 2501 72220 % 77,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız aCCDbDabbDCBADAdaadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız dCacadDbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bbaCdaabbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CdBc*AccAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACbBdacad Cdabbcacca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız daDbacbdBaCDbAabdaDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

214,250 85,21
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  632
GÜLSÜM AZARAK

90 27 62 1 6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 93 559 2714 79165 % 85,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız aCCDAaabaDacbacdCBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BdbbaBDdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACbCdBcAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız dcaaccDacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız baacaaabbAdcaAadcbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCcDdbAddba bdaABabA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

294,531 38,07
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  629
HACER ERÖÖR

90 42 44 4 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 25 273 1233 35370 % 38,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız dCCDADaCCD BAcAAaBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cCaDCBbAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cacdddcbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBccA dAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız baDa Ba bdacdbaABDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BdcDcbcCBbdDCAdbBbDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

316,660 28,75
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  206
HASANDORUKT AN

90 47 23 20 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 193 903 26708 % 28,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBAadCCDA  bCD BbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız B ACbBCCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCCdaAbadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAA cA CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 2 13 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız   BD     d  c   C CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CAB DcBdaDBabacDdbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

310,150 31,31
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  224
İLKNUR GÜL GÜLEÇ

90 37 11 42 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 210 976 29085 % 31,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız  CCDAcDCbD B  A    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız B  D BaA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız A DddBaA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CB D   cA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız  C c  D   C  A  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 1 8 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCD  D CB d  ACAB D 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

239,080 69,94
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  5650
İREMA Y

90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 66 471 2274 64977 % 69,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BddDAaaaaDbBdbAcbBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BdbbbBaACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cbadCacAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız aBabdAbBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız bbDcCBbadAbBadbdBaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BaaDBb*dBabcbAacBdbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

193,589 95,14
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  231
KAAN CAN DOGAN

90 19 61 10 -1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 106 598 2940 88392 % 95,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cdcdaBadcAbaCdbacbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dDbbAcadba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DbdaDAbadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DbdDccAdaBCaDbccdcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dAcacbddcadabCBbdabc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

304,008 33,89
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  232
KADİR EREN MARMARA

90 48 22 20 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 20 237 1063 31481 % 33,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız  CbDAaDCbcbBcDAcCBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BaCDCaDcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACDCCBDAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDAADBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız  C    c Ab   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız Bdbc bb  aCb cCABCDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

257,072 58,50
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  257
ÖMER FARUK ARAS

90 31 37 22 18 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 46 398 1923 54348 % 58,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBAdaCdDADD bD cAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız abdbcBbCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız bCadadABda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDdAadACdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız b ca Ddbc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız bABCDbBa  Baddc     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

352,214 17,70
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  267
SERTAÇ ADIYAMAN

90 55 13 22 50 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 123 534 16448 % 17,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BCCDADDCbD BbaA  BA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cCCDCBDAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cCDCCBaAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız bBBDAADdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 1 12 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız       D d   CA  BDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BC b D bB Cb ACABCDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

234,353 72,89
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  280
YİĞİT YARŞIBAŞ

90 16 18 56 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 70 483 2376 67720 % 72,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız  ad Ab  d     c  B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız       c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız    C B  cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız dc      A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız  C c  D d  c A  Ba b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız B    b    C CACbB  c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

278,163 46,33
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7D  -  287
YUSUF YILMA Z

90 34 26 30 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 32 323 1503 43046 % 46,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız  bC ADbd Dba acd BA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız B daCB db 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız  CbCCd d c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CB DAAb AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız  C db DCb Cc A  Ba b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız B    b CB CDCACbB  c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

337,460 21,78
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  643
AHMET YASİN  *MAN

90 51 36 3 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 149 659 20236 % 21,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BCCDA abaDCBA AACBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cCdaCcDAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACbbCcaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBcacdacAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACbcdBaCAddaCAcABDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız aCbDdDAbBa DCACABaDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

244,553 66,41
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  44
AYŞEGÜL YOLAL

90 34 56 0 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 59 452 2171 61701 % 66,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız cCaAadbCDADDCbDbaAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDbCAddCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCCdcbcadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız aacbDcACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bAdadcdCDdCdDabbaaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız acBdcAcdDbabddcbbDaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

184,930 97,41
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  65
CANSU DİNÇ

90 17 63 10 -4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 110 611 2996 90496 % 97,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız aaabAaDCbbCddacbCBbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız aaacadDdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ddaCaaabcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız baDadBabddaaddccdbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız ddcDabAdcbdabAaddbDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

184,934 97,40
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  67
CEREN DEMİRTAŞ

90 20 67 3 -2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 109 610 2995 90492 % 97,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bacdadbdacbaaaDacAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız cDbCAabCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız abddbAdaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız dDcAccbaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bAc cbddb dcDdccbBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 17 1 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız bddabbdaaa DcdaaCbab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

194,347 94,86
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  71
DİYAR YAVUZ

90 23 67 0 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 104 596 2935 88129 % 94,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BaaDccaaCbCabDbdadba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız aCbDCabdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bdbdbcDAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız accDbAcaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız bbDaCaadcAbdbc*dcDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız adbcdacbdaacbdadBCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

253,283 60,87
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  141
ENES MUHAMMED DİNÇ

90 39 46 5 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 49 412 2012 56555 % 60,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bCBABabCDADbabD B  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dDAdAaCbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCdBaAAd C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız dDAADcACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız acdaacdbbdacbdAcbBdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız bABdDbaabacD bBDCabd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

215,496 84,50
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  16100
EREN ŞEN

90 19 54 17 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 92 556 2692 78507 % 84,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız ddbaba  CDd cbAAb  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız d CbaaD C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 8 2 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız daad dbb c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız acdabdaabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dC Bd cbAba  Acdc Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız adabcD Cc baCbbABdDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

225,520 78,42
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  200
FUNDA AK

90 25 57 8 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 81 519 2519 72856 % 78,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bdBc dbdabaDd Dbcb b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BaAdAabab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DbdBabcdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 9 1 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız cadcacc da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız cdaccDbbada bCdAacCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CAd cABCaDB AdBcCaCd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

292,548 39,00
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  202
FURKANYAKUT

90 41 33 16 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36234.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 278 1269 36234 % 39,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız dCdDA b abbBADAbCBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BaCcCBDd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACDdCBcdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBadAadAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız Aabc Bc dA   A  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BC  BDACcadDadCAcCad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

226,742 77,65
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  204
GÜLBAHAR KAYDU     Ü

90 22 49 19 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 78 514 2500 72142 % 77,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cdb d bdacdBAD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 6 4 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız d  ca  dad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız  bDC cbdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CdBad ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACDabdaCdbCcdAcddcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCaDBccbBadcabdA CcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

233,609 73,35
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  207
HASRT B AŞKARA

90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 72 489 2386 68144 % 73,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bCBAdBbaDdDcCbDbBADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız abbdABCbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCCdaAccda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız cbdAbcACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bdccBbddbBCBabbdbcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CdcCbbdbaccDbadbbbCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

261,164 56,04
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  211
HAYRÜNİSA  İLMAN

90 32 48 10 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 44 383 1845 52067 % 56,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız  CCDAac bDbBADA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BabaCdbbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cCDC dDdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CadDbbccAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız bdDBbBc AcadCADbcDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız  dcDBaACcbdcdcCcBbac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

170,475 99,14
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  652
HÜSEYİN BAICAN

90 17 73 0 -7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 114 621 3037 92101 % 99,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BdaDccDdacdabbbbadAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız aaCDbdabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız Adbd*Bcdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CacadADadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cabaddcabcaBadbABcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız cdaadccbdbaadAbbBabA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

336,100 22,22
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  250
M EMİN TÜRKMENOĞLU

90 54 35 1 42 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 152 675 20639 % 22,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BCdcAcaCbDdBAaAACBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BCCDCBDAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız dabdCdDAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız dBdDAAD Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACccdBDbAAaBbcDAcbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BbbDBDbdBDCDCACABbDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

275,070 47,97
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  334
MEHMET YÜCE

90 40 40 10 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 333 1566 44568 % 47,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BCC AaDCaD  A b  BAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BCa CBDA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACDCdca ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CdBcAbDcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ddbBacDdbcacabcdabcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCDDdD CBbCbCcdABaDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

181,407 98,05
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  240
MELA  BODUR

90 20 70 0 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 112 614 3009 91089 % 98,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBbdcabDAcDabcadbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDbabcdacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız cCadabcdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız dbdAcBdaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız accbdcdaaBCdabcdaabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dAcbcAdbaDcbcacDdbab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

249,379 63,32
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  603
MERVE GÜVEN

90 36 54 0 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 54 433 2094 58829 % 63,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BCdbADcbacCBdbbcdBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cCdbCaDACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bCDCdaabcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDcAbcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız bdadacbCdAacCAcdaccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BCaDBcAdBcaadbCAdbcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

200,091 92,63
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  518
MEYS HACMAHAMUD

90 22 68 0 -0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 99 586 2881 86058 % 92,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız AbddacdbacbabCadaAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BccdbdaCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DaadcAdccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız caAccBcddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız aABcdcAbcdCaaCbdaBbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dbcbcdBCDacbdaBDabCb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

343,189 20,10
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  322
NİSA IRMAK SEVİMLİ

90 52 25 13 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 140 605 18675 % 20,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BbCDADDCCDbBADAcCBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BCbaCBDAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACbCdBcAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBdDAAbaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız ACcBd bCAddBCAD B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BdbbBDdCBaCD        

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

232,313 74,18
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  261
RABİA NUR ORTAŞ

90 27 42 21 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 74 495 2414 68912 % 74,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız  aBABdCbDA a aa dADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDA  d acC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCCcaAAcd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BacA cb CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bbB   dd c  a cAddCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız ddcba Bb Ddb dB aDdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

266,628 52,78
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  8
ROJBİN İNEÇ

90 34 45 11 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 360 1737 49031 % 52,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCBABdCCDADD acC b c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız a Aa ca c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız cCdd A c C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız  bbAacACdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız cdBcccbCadacbCdAacCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CAdbcABCaDBcAdBcaadb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

206,699 89,47
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  266
SELİM YİĞİT TUNA

90 24 61 5 3 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 95 572 2814 83122 % 89,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız  CBcadCbDAababcC Aac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dbAaAc bDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCbdDbccda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız cabbacbCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 16 1 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız cbcDaDdbad Badcbdaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız bABdadBacb DbacadcCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

188,944 96,52
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7E  -  631
YİĞİT OSMAN BAKAR

90 20 70 0 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 107 605 2969 89669 % 96,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dbBdaBdCacbDbdaCBdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız acAdbcaCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DbCdbAdcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız Bccdbcbbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bABccadabcbdaCcddaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız adBdbcadbDacAdBadbdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

198,804 93,21
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  0
***

90 24 65 1 2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 101 590 2896 86592 % 93,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız daBAcdCaac*DCbDCdAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız cDAdbdbdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCCdabcBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDcdacAbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DAdbdcdababaaddAbaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız aAcdcAcdcbcabadbdbdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

267,968 52,02
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  28
AMİNE YAREN BODUR

90 38 49 3 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 354 1709 48333 % 52,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BbdcAaDdbDdcbDcACBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız dabbCcaAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bdDCbdaAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDcADacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız bdaBCdaCbAdBbADcBacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız aacDBD   aCcaddAcdbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

260,787 56,25
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  158
EREN İNAN

90 33 33 24 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 45 384 1850 52255 % 56,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abCaAD  aD  ADc aBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BbbD  D C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACDdadDbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CB DdAbcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cCbdaBD      A  db  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız cdDbBD ada bdACcB  c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

217,509 83,37
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  212
HAYR *NİSA BODUR

90 22 36 32 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 90 549 2663 77455 % 83,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 11 5 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abdcAaD a  BdaA da a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cCbaC aA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cCaCdBadAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CB adbaaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 6 14 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız d cd  c  b    a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız dC  d  d     Ad BCaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

252,719 61,22
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  606
İHSAN MURAT

90 29 38 23 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 50 414 2027 56877 % 61,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCBAB CaDAaDd D  bac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız Bbb A  CbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DdddDbA dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız cacb cACda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız D B  b  c dd d dd  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız dABba Bab dDcCc CbC 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

318,179 28,21
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  223
İKRAÇİSEMSÜER E

90 54 31 5 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 187 889 26205 % 28,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız ACBcdBCCDADDCaDbBAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDAdABCCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCCBDAcBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDAADBACCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız c BaccdC aCcD bc d A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CAdbacBdcDaab*BaCDCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

199,477 92,93
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  556
L E V E N T A Z

90 16 38 36 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 100 588 2886 86340 % 92,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dbcABadabAac abCc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDbCd Cab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCdaD bB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız Bad aaca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 9 11 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız bcc  ad ca        ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız Ccd b BC   b        

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

205,292 90,18
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  239
MEHMETCANDİNÇ

90 25 64 1 3 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 96 576 2829 83779 % 90,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cbdDAacabcdBbabdCBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız addbCBcAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cdcCCBcddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız bBaacAcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cbcdbcaCbc abAacBDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BdababcbdabcbbCABbDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

305,744 33,13
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  400
MENDERES METİN ORAN

90 50 33 7 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 229 1043 30783 % 33,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cbCDAD CaDbBAaAdCBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BCCcCBDAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bCDddBDAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CaBDAADBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dC aCcD bc d Ac Bc c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BdcDaabCBaCDCACABbac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

218,459 82,75
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  248
MUHAMMET SAMETGÜNDER

90 24 50 16 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 88 546 2650 76874 % 82,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız dCBAacabDcacdbDCc  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız Bbb dBdac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız bCCBadcBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BD d cA dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 13 4 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız cdcDdcdC dbabad  c A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız Ccd abcbDacb C  b CA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

212,968 85,94
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  251
MUSTAF*ÖSE

90 18 41 31 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 94 563 2731 79846 % 85,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız adCDADDCdDaccbAd B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız aadbCdbbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACbC cadb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız daBabA ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 13 5 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dC dbdbac bca acB a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

193,755 95,07
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  260
ÖZNUR GÜREL

90 24 65 1 2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 105 597 2937 88323 % 95,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız BbacbcbCCbdcADbcbBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız dbdcCBabac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız bCbCdcaccB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBbcccBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cbbdCBbdcbaadcabdaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız cbabc ACdaabdcbAcCbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

223,332 79,77
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  2263
REVAN ELFARİS

90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 85 528 2563 74113 % 79,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız dbCadacbCDaaccAbdcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız cabDacbdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACaCddccba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBBDAADcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız dCDabdbCdbadCcDAdDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BbaDcDcbdaabCdCbabcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

265,247 53,62
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  268
S YAM *   U NEFN  *

90 34 38 18 21 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 41 366 1782 49815 % 53,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız  dbDbc  aDbacDAcCBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BCCD  DACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız d bC cbdA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız Cadb cDdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız cCcdaBD b  B Ac dbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız *dDDdcd Bad C CAdbDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

251,943 61,70
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  0
SELAHADİN GÜRIER

90 23 30 37 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 51 417 2043 57324 % 61,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız A BAdcCdD    C bc  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız  cb AaadaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız bdCabccB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız B        c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız  A   DAC d  D Ac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CABC   dc  Ddacabb d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

171,423 99,07
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  515
TANER KAYA

90 14 76 0 -11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 113 620 3035 92044 % 99,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız baabccadDdacbdDadbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız dacaAcdbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız aCbaaccdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız caddadcdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız DbaDBccaDaCcaddbCaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CdabacdbcadabCcbdcdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

229,501 75,92
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  281
YİĞİT CAN ATASO Y

90 25 46 19 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 76 501 2452 70532 % 75,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız cbCDcDaabbadcDcd cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız da b caAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız cdbC dDbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız CBdcbA  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız baDd cc   aB dDAc Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BaDca  dBb bC *bB DA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

291,040 39,73
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  288
ZEHRA CEYLİN CİMŞİT

90 46 41 3 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 286 1298 36912 % 39,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız  CBABaCCDbDDCbDb A A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BbAddcCdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DdCBDccBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız BDdADdACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız cAdbBadbcadabdccdaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız bAdaDABdDcBDbCBadbCA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

241,778 68,23
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  291
ZEYNEP SEVGİ

90 25 33 32 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 64 463 2226 63393 % 68,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACBABBCCDADDCCDCBADA

Cevaplarınız bCBbcdaCcA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACABCCDC

Cevaplarınız BDbdbBadDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DCCBDAABAC

Cevaplarınız DCCcabcd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDAADBACCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABDBDACDBCBDCAACBCA

Cevaplarınız addcBbd c        cCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CABCDABCDDBDACBDCDCA

Cevaplarınız CABCaAdCcDdDbdBbdDC 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF MOZAİK YAYINLARI TG

296,119 37,36
%

KOCAELİ / KÖRFEZ
Uluğbey Ortaokulu

7F  -  295
ZÜMRÜT TUANATÜRKMEN

90 37 30 23 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 266 1200 34709 % 37,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 115 623 3056 92904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDADDCCDCBADAACBAB

Cevaplarınız abdDADa dDCBA  dCB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCCDCBDACA

Cevaplarınız BCdaCBDb c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A ACDCCBDAAB

Cevaplarınız ACb C bAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBBDAADBAC

Cevaplarınız Cc c b cAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACDBCBDCAACBCADABDBD

Cevaplarınız  C BC D Acd CAcdB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDDBDACBDCDCACABCDA

Cevaplarınız BabDBDACBc b b cBC  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
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